
 

>>> Palová Michaela <Michaela.Palova@osu.cz> 29.10.2019 11:51 >>> 

Dobrý den, 

 

přeposílám akceptaci k výše uvedené objednávce a prosím o přeposlání právníkům ke zveřejnění objednávky v registru 

smluv. Prosím pak o informaci, že již bylo zveřejněno. 

 

Velmi to spěchá, projekt končí 31.10. a do té doby musí být i dodáno. 

 

Děkuji a přeji pěkný den, 

Palová 

 

-----Original Message----- 

From: Monika Šumberová <monika.sumberova@osu.cz>  

Sent: Tuesday, October 29, 2019 11:46 AM 

To: Palová Michaela <Michaela.Palova@osu.cz> 

Subject: FW: ostrava 

 

 

 

Dne 29.10.19 7:52, Monika Šumberová <monika.sumberova@osu.cz> napsal(a): 

 

    Dobrý den pane Žytku, níže zasílám souhlas se zveřejněním objednávky od Syntexu v registru smluv. 

     

    Díky s pozdravem Monika Šumberová 

     

    Dne 25.10.19 18:17, Zbynek Louda <zbynek.louda@syntex.cz> napsal(a): 

     

        OK, souhlasim se zveřejněním objednávky v registru smluv, 

         

         

         

        zdravim 

        Zbynek Louda   

         

         

         

        > On 25 Oct 2019, at 16:45, Monika Šumberová <monika.sumberova@osu.cz> wrote: 

        >  

        > Dobrý den pane Loudo, 

        >   

        > díky za zaslání. Nicméně s ohledem na to, že už mně hrozně honil čas (a naše projektové oddělení), tak jsem 

musela techniku začít řešit a dnes jsem dost věcí objednala u jiných dodavatelů.  

        > Od Syntextu jsem vybrala věci, které máte uvedené jako na skladě. V příloze zasílám objednávku. 

        >   

        > Jedná se o tyto věci: 

        >   

        > Tilta Nucleus-M + 6x 18650 Aku-Set pro Tilta Nucleus-M 

        > 1 

        > 35149 

        > 35149 

        > http://syntex.cz/p/nucleus-m-wireless-lens-control-system/c/objektivy-a-filtry-bocni-ostreni#2  

        > Rayzr 7 R7-45 Softbox 45x45 with Grid and Bracket Pack for Rayzr 7 

        > 1 



        > 4041 

        > 4041 

        > http://syntex.cz/p/lighting-accessories/c/svetla-studiova-svetla#3  

        > Hollyland Cosmo 600 

        > 1 

        > 32257 

        > 32257 

        > http://syntex.cz/p/cosmo#2  

        >      71 447 Kč  

        > Ceny mám uvedené podle vašich stránek a jsou včetně DPH. 

        >   

        > Ty kabely samozřejmě zaplatíme – jen bych poprosila o rozpis. 

        >   

        > Prosím o potvrzení objednávky – bude mi stačit, když do mailu napíšete, že souhlasíte se zveřejněním 

objednávky v registru smluv – musíme to dělat u všech objednávek nad 50 tisíc. 

        >   

        > Díky moc. 

        >   

        > S pozdravem Monika Šumberová 

        >   

        > Od: Zbynek Louda <zbynek.louda@syntex.cz> 

        > Datum: pátek 25. října 2019 14:20 

        > Komu: Monika Šumberová <monika.sumberova@osu.cz> 

        > Předmět: Re: ostrava 

        >   

        > dobry den,  

        >   

        > zasilam upravenou nabidku, u nekterych produktu je take doplnena technicka specifikace, 

        >   

        >    >   

        >   

        > zdravim a dekuji 

        > Zbynek Louda 

        >   

        >   

        >   

        >   

        >   

        >   

        >   

        >  

     

 


