Dobry den,
timto potvrzuji Vasi objednavku (viz.niZe) na vodoinstalacni prace.
S pozdravem

Bant Josef (mob.: 608813861)
AQUA servis spol. sr.o.

From: Jifi Holecek
Sent: Monday, October 14, 2019 1:44 PM

To: Josef Bant 5
Subject: RE: Cenova nabidka - havarie SV, SPSS Vsetin

Dobry den,

na zakladé nize uvedené nabidky objedndvame realizaci odstranéni havarie SV v suterénu Stredni
pramyslové skoly strojnické Vsetin.

Termin realizace: 29. —30. 10. 2019

Misto realizace: Stfedni primyslova skola strojnicka Vsetin, Pod Strani 1776, 755 15 Vsetin
Cena dle nabidky: 109 505 K¢ véetné DPH

Fakturacni udaje:

Stfedni primyslova skola strojnicka Vsetin

Pod Strani 1776

755 15 Vsetin

ICO: 00843407

Prosim o potvrzeni objednavky formou odpovédi na tento e-mail.

S pozdravem

Ing. Jifi Holecek
zastupce reditele Skoly pro oblast provozné ekonomickou

Stfedni priimyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776
755 15 Vsetin

Telefon: 571 428 914, 571 428 910

From: Josef Bant <bant@aquaservis-vs.cz>

Sent: Monday, October 14, 2019 1:40 PM

To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>
Subject: Cenova nabidka - havarie SV, SPSS Vsetin



mailto:bant@aquaservis-vs.cz
mailto:jholecek@spssvsetin.cz

Dobry den,

posildam Vam Cenovou nabidku na odstranéni havérie SV v suterénu SPSS Vsetin:

A@ UN Kratka 386, VSETIN, 755 01

SERVIS spol. s r.o.

Cenova nabidka

Akce : Odstranéni havarie, prorezivélé vodovodni potrubi SV v suterénu budovy

Stiredni primyslova Skola strojnicka Vsetin

Pod Strani 1776

VSETIN

75501

REKAPITULACE NABIDKY

Demontaz starého potrubi pozink 21/2¢ m 40 100,- 4.000,-
PP-R trubka 75mm m 65 890,- 57.850,-

Uchyceni potrubi kpl 1 3.000,- 3.000,-

Priirazy a prostupy pres zed’ v¢.zapraveni kpl 5 1.500,- 7.500,-

Ventil kulovy 2¢ v¢.piechodii kpl 2 2.000,- 4.000,-



Ventil kulovy 21/2% v¢.prechodi kpl 1 3.000,- 3.000,-

Propojeni na stavajici potrubi kpl 2 1.000,- 2.000,-
Propojeni na stavajici odbocky kpl 2 1.000,- 2.000,-
Izolace potrubi 76/10 m 65 110,- 7.150,-

Celkem (bez DPH): 90.500 K¢

Dan (DPH 21%) 19.005 K¢

Celkem vcéetné DPH : 109.505 K¢

Ve Vsetiné: 07.10.2019 Bant Josef

AQUA servis spol.s r.o.

S pozdravem

Bant Josef (mob.: 608813861)
AQUA servis spol. s r.o.



