-----Original Message-----

From: Janečková Božena [mailto:BJaneckova@sareza.cz] 

Sent: Thursday, October 3, 2019 12:52 PM

To: Jana Bednaříková

Subject: Akceptace objednávky

Dobrý den,

akceptujeme vaši objednávku na nabití čipových karet zaměstnancům - služby rekondiční a sportovní - v celkové hodnotě Kč 58 921,- Kč.

S pozdravem
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