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Pavel Dvořák

Od: Jakub Kvaček <kvacek@avast.com>

Odesláno: 19. září 2019 11:31

Komu: Pavel Dvořák

Kopie: emailtosalesforce@2ow4qo7dc9mknscb0uopwbxwpo8qhluwubfoxmflmo04thtn4j.b-z3sfeak.eu8.le.salesforce.com

Předmět: RE: Prodloužení licence

Přílohy: SSUAR.pdf; 1911004301.pdf

Díky za objednávku.  
  
Licenci a fakturu naleznete v příloze. 
  
S pozdravem 
  
  
  

   

Jakub Kvaček 
kvacek@avast.com | www.avg.com/partner 

   

  
  

From: Pavel Dvořák [mailto:pavel.dvorak@ssuar.cz]  
Sent: čtvrtek 19. září 2019 11:21 
To: 'Jakub Kvaček' <kvacek@avast.com> 
Subject: RE: Prodloužení licence 
  
Dobrý den,  
  
děkuji za předloženou nabídku a objednávám prodlužení 160 Anti-virus Business Edition na 3 roky viz. Vámi předložená nabídka. 
Zdůvodu, že naše současná licence je už propadlá, Vás prosím o urychlené vyřešení této objednávky. 
  
S pozdravem, 
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             Pavel Dvořák 
vedoucí provozního střediska 
    

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 

Nový Zlíchov 1, Praha 5 (150 00) 
IČ 14891263 

         
 www.ssuar.cz 
tel.: 251 115 422, 606 324 987 
e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz 
  
  
  

From: Jakub Kvaček [mailto:kvacek@avast.com]  
Sent: Thursday, September 19, 2019 10:11 AM 
To: pavel.dvorak@ssuar.cz 
Cc: emailtosalesforce@2ow4qo7dc9mknscb0uopwbxwpo8qhluwubfoxmflmo04thtn4j.b-z3sfeak.eu8.le.salesforce.com 
Subject: Prodloužení licence 
Importance: High 
  
  
Dobrý den 
  
Děkujeme za Váš dotaz. Koncová cena za prodloužení 160 Anti-virus Business Edition s EDU slevou je 
na 2 roky 40464 CZK bez DPH.  
na 3 roky 52224,00 CZK bez DPH.  
  
Posílám na zvážení I možnost prodloužení na 3 roky, kde je nyní 20% sleva navíc (již započítána v nabídce) 
  
V případě zajmu prosím napište, vyřídíme obratem 
  
S pozdravem 
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Jakub Kvaček 
kvacek@avast.com | www.avg.com/partner 

   

  
Dobrý den, 
 
AVG nás upozornilo, že nám končí licence na AVG Business Edition. Rádi 
bychom ji prodloužili. 
 
Pravděpodobně nás budete mít vedeny ještě pod starým názvem Střední škola 
umělecká a řemeslná. 
 
IČO zůstalo nezměněno. Nový Název viz. níže. 
 
Prosím o zaslání nabídky na prodloužení licence. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
Pavel Dvořák 
 
vedoucí provozního střediska 
 
 
 
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 
 
Nový Zlíchov 1, Praha 5 (150 00) 
 
IČ 14891263 
 
vzor malé gif 
 
<http://www.ssuar.cz/> www.ssuar.cz 
 
tel.: 251 115 422, 606 324 987 
 
e-mail: <mailto:pavel.dvorak@ssuar.cz> pavel.dvorak@ssuar.cz 


