From: 
Sent: Tuesday, September 03, 2019 8:35 AM
To: 
Subject: Re: FW: telstar - krmivo pro telata 6 t

Dobrý den, 
tímto potvrzujeme přijetí Vaší objednávky. Na tento email není třeba odpovídat. 
Děkujeme. 

S pozdravem, 

Tým ZEA 
Výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata 
Zea Sedmihorky, spol. s r. o.

 
Dne 03.09.2019 v 8:13  napsal(a):
 
Dobrý den, 
prosím o  potvrzení objednávky č. 2921643 zaslané e-mailem dne 26.08.2019. Jelikož cena přesáhla 50 000,00 Kč potřebuji od vás potvrdit její přijetí formou odpovědi na původní e-mail ze dne 26.08.2019 tak, aby celý náš text byl pod vaší akceptací objednávky. Dříve není možné provést zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. ani zaevidovat případnou fakturu do systému a uhradit ji.
Děkuji za pochopení.
 
 
S pozdravem
 
 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00  Praha 10 - Uhříněves
IČO: 00027014
DIČ: CZ00027014
 
 
 
From: 
Sent: Monday, August 26, 2019 8:50 AM
To: Subject: telstar - krmivo pro telata 6 t
Importance: High
 
Odesláno automaticky ze systému Byznys 
Sestava Objednávka 2921643.
 
Dobrý den, 
upozorňujeme, že je nutné z vaší strany v co nejkratším termínu objednávku e-mailem potvrdit a vyčkat s plněním do doby, než obdržíte informaci, že je objednávka zaregistrována v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 
Potvrzení objednávky musí být v původním textu tohoto e-mailu nikoliv v příloze. 
Dejte tedy Odpovědět na e-mail a potvrďte prosím převzetí objednávky. 

Věc: Telstar – krmivo pro telata 6t
 
objednávka:  2921643
ze dne: 21.08.2019
předběžná cena vč. DPH:  60 000,00 Kč
 
 
S přáním krásného dne 
 
 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00  Praha 10 - Uhříněves
IČO: 00027014
[bookmark: _GoBack]DIČ: CZ00027014
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