From: Jiří Bernátek [mailto:bernatek@iskolstvi.cz] 
Sent: Thursday, August 22, 2019 1:15 PM
To: Monika Konečná - ZŠ Petřkovice
Subject: Re: ZŠ PEtřkovice - Žádost o CN daných produktů a školení

Dobrý den paní ředitelko, 

děkujeme za objednávku a tímto potvrzují její přijetí.

S pozdravem a přáním dobré nálady 

Jiří Bernátek
jednatel a spolumajitel společnosti

WESTech solutions s.r.o.
+420 602 79 00 22
www.iSkolstvi.cz 

[image: cid:0BA1C5FC-258A-499F-AEFD-8A9CFB6CB08C]

22. 8. 2019 v 12:53, Monika Konečná - ZŠ Petřkovice <monika.konecna@zspetrkovice.cz>:

Dobrý den,
 
na základě CN zaslané 13. 8. 2019 u Vás objednáváme dané produkty a školení. U produktů u Vás objednáváme 3 ks nabíjecí stanice (nabíjecí kufry nikoli).
Cena za produkty činí 354.580 Kč vč. DPH, cena za školení činí 170.000 Kč. Platba fakturou. Dodání zboží do 30. 8. 2019.
 
Prosím o potvrzení přijetí objednávky.
 
Děkuji.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Monika Konečná
ředitelka školy
 
tel.: +420
         +420 599 429 129
 
Základní škola Ostrava-Petřkovice
Hlučínská 136
725 29  Ostrava-Petřkovice
IČO 70641862
 
 
www.zspetrkovice.cz
 
 
 
From: Jiří Bernátek [mailto:bernatek@iskolstvi.cz] 
Sent: Tuesday, August 13, 2019 12:15 PM
To: Monika Konečná - ZŠ Petřkovice
Subject: Re: ZŠ PEtřkovice - Žádost o CN daných produktů a školení
 
Dobrý den paní ředitelko, 
 
dovoluji si Vám zaslat cenovou nabídku na Vámi poptávané produkty.
 
V případě potřeby jsem Vám k dispozici na tel: 602790022.
 
S pozdravem a přáním dobré nálady 

Jiří Bernátek
jednatel a spolumajitel společnosti
 
WESTech solutions s.r.o.
+420 602 79 00 22
www.iSkolstvi.cz 
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13. 8. 2019 v 10:22, Monika Konečná - ZŠ Petřkovice <monika.konecna@zspetrkovice.cz>:
 
Dobrý den,
 
zdvořile Vás žádám o CN daných produktů a školení, viz. příloha.
 
Děkuji.
 
S pozdravem
 
Mgr. Monika Konečná
ředitelka školy
 
tel.: +420 
         +420 599 429 129
 
Základní škola Ostrava-Petřkovice
Hlučínská 136
725 29  Ostrava-Petřkovice
IČO 70641862
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