Masek Dalibor

Od: Pavla Olsanska <pavla.olsanska@onlio.com>

Odeslano: Ctvrtek 29. srpna 2019 11:29

Komu: Masek Dalibor

Pfedmét: RE: SW Atlassian Maintenance Renewal: Objednévka (SFZP CR)
Prilohy: FVO-151_2019.pdf

Dobry den pane Masku,
dékuji Vam za objednavku. Nové licencni klice budou vygenerované a dostupné jesté dnes.
V priloze zatim zasilam k objedndvce fakturu.

Pfreji Vam krasny den,
s pozdravem

Pavla Olsanska
project manager/consultant

||f onlio

Onlio, a.s.

Gen Office Gallery

U garazi 1611/1

170 00, Praha 7

Czech Republic

Mobil: +420 603 446 191

From: Masek Dalibor <Dalibor.Masek@sfzp.cz>

Sent: Thursday, August 29, 2019 9:20 AM

To: Pavla OlSanska <pavla.olsanska@onlio.com>

Subject: SW Atlassian Maintenance Renewal: Objednavka (SFZP CR)

Dobré rano, pani OlSanska,

v priloze posilam objednavku na Maintenance Renewal SW Atlassian
dle Vasi cenové nabidky ze dne 31. 7. 2019.

Pozndmka:
Objednadvku po Vasi akceptaci budeme zverejriovat v Registru smluv.

Akceptaci objednavky a nasledné fakturu v elektronické podobé
poslete, prosim, pfimo mné na tuto moji e.ailovou adresu.

Dékuji, preji hezky den.

Dalibor Masek
Oddéleni podpory uzivatell

Statni fond zivotniho prostiedi CR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 445, gsm: +420 725 785 753, fax: +420 272 936 597

dalibor.masek@sfzp.cz | www.sfzp.cz

Bezplatna informacni linka 800 260 500
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From: Pavla OlSanska <pavla.olsanska@onlio.com>

Sent: Wednesday, July 31, 2019 3:31 PM

To: Masek Dalibor <Dalibor.Masek@sfzp.cz>

Subject: RE: SW Atlassian Maintenance Renewal (SFZP CR)

Dobry den pane Masku,

v priloze zasildm poZadovanou nabidku na obnovu maintenance vasich licenci JIRA a Confluence.

JelikoZ je datum exspirace hodné vzdalené, nemohu ceny uvedené v nabidce tak dlouho garantovat.

Ale kazdopdadné je jisté mozné maintenance objednat jiz nyni. Nova navazZe na skutecné datum exspirace plvodni
maintenance.

Pokud byste mél k nabidce jakékoli dotazy,
jisté se na mne obratte.

Pfreji Vam hezky zbytek dne,
s pozdravem

Pavla Olsanska
project manager/consultant

||| onlio

Onlio, a.s.

Gen Office Gallery

U garézi 1611/1

170 00, Praha 7

Czech Republic

Mobil: +420 603 446 191

From: rfp@onlio.com <rfp@onlio.com> On Behalf Of Masek Dalibor
Sent: Wednesday, July 31, 2019 9:28 AM

To: obchod@onlio.com

Subject: SW Atlassian Maintenance Renewal (SFZP CR)

Dobré rano,
dne 21. 1. 2020 konc¢i nasemu Uradu ro¢ni Maintenance SW Atlassian.
Z toho dlvodu prosim o zaslani cenové nabidky na ro¢ni obnovu k tituldm

SEN-6529543 Confluence (Server) 10 Users: Starter License Renewal
SEN-6529542 JIRA Core (Server) 100 Users: Commercial License Renewal (Select Support bundled with
software maintenance)

Dékuji, preji pfijemny den.

Dalibor Masek
Oddéleni podpory uzivatell

Statni fond zivotniho prostiedi CR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 445, gsm: +420 725 785 753, fax: +420 272 936 597

dalibor.masek@sfzp.cz | www.sfzp.cz
Bezplatna informacni linka 800 260 500
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