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CISLO DOKLADU: 40160333 ODBERATEL: USTAV TERMOMECHANIKY AV CR, v.v.i.
adresa: DolejSkova 5/1402
182 00 Praha 8
Vas$e objednavka: emailem
ze dne: 14.07.2016 ICO odbératele: 61388998
dodaci list: EVIL160296 DIC odb&ratele: CZ61388998
datum uskute&nénl DODAVATEL: ELCOM, a.s.
zdanitelného pinéni 03.08.2016 adresa: Na Vétroveé 34
datum vystaveni: 04.08.2016 142 00 Praha 4
datum splatnosti: 18.08.2016 IO dodavatele: 25077155
forma tihrady: prevodnim pfikazem DIC dodavatele: CZ25077155
konstantni symbol: 0008 bankovni spojeni: 0100
vyfizuje: Sarka Kéhlerova tislo G&tu: 66643041
zakazka: EVIP160005 PRIJEMCE: USTAV TERMOMECHANIKY AV CR, v.v.i.
telefon odbératele: 266 053 146 Dolejskova 5/1402
fax odbératele: 286 890 433 182 00 Praha 8
C. 0BJ.C. NAZEV MNOZSTVi CENA BEZ DPH CELKEM BEZ DPH DPH
1 KK01345 piA2400-17gm 1,00 ks 57 780,00 K& 57780,00 KE 21 %
2 0033747 Expedice - vediejsi naklad 1,00 ks 300,00 K& 300,00 KE  21%
SAZBADPH ZAKLAD DANE DPH CELKEM
21% 58 080,00 12 197,00
CENA BEZ DPH CELKEM: 58 080,00 K&
CELKEM DPH: 12 197,00 Ké
FAKTURA CELKEM: 70 277,00 K&
ZAPLACENO ZALOHOVE: Ké
CELKEM K UHRADE: 70 277,00 Ké

V pfipadg, Ze nebude tato fakturovana &astka zaplacena nejpozdéji v den splatnosti této faktury, bude objednateli G&tovan Grok z

prodleni ve vy3i 0,05% za kazdy zapocaty den prodleni.

RAZITKO A PODPIS:

L4

Fakturace

ELCOM, a.s.
Na Vétrove 34
142 00 Praha

DIC: C725077)55

Zapis v OR, vedeny Méstskym soudem v Praze oddil B, vioZka 4203

Sidlo spole¢nosti: ELCOM, a.s., Na Viétrové 34, 142 00 Praha 4, tel: +420 226 207 465, fax; +420

ICO: 25077155, DIC: CZ25077155

40160333
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ELCOM, a.s. POTVRZENI| OBJEDNAVKY
Divize Virtuaini instrumentace

Technologickd 374/6 708 00 Ostrava-Pustkovec

tel.: +420 558 279 900, fax: +420 226 015 654

e-mail: petra.hyzova@elcom.cz, www.elcom.cz EV|P1 60482
DODAVATEL: ODBERATEL:
ELCOM, a.s. USTAV TERMOMECHANIKY AV CR, v.v.i.
Na Vétrové 34 Dolejékova 5/1402
142 00 Praha 4 182 00 Praha 8
Potvrzeny termlin: 05.08.2016
Zodpovlida: ing. Kamit Meisl
Telefon: +420 725 120 670 tel.: 266 053 146 fax: 286 890 433
Zakazka: EVIP160005 Vade obiednévka: emailem
Intemi & objednavky: EVIP160482 Ze dne: 14.07.2016
Zpusob dedanl: DAP Praha poZad. termin dodanl: o nejdfive
Druh platby: pfevodem
Ze dna: 14,07.2016

Pfeprodej - komponenty kamerovych systému _
POZ. _ OBJ.C. NAZEV MNOZSTVI potvrzend CENA  CELKEM bez DFH _DPH

1 KK01345 ptA2400-17gm 1.000 ks 57 780,00CZK 57 780,00CZK 21,00
2 0033747 Expedice - vediej3! naklad 1,000 ks 300,00CZK 300,00CZK 21,00
SAZBA DPH ZAKILAD DANE DPH CELKEM
Celkem 58 080,00 CZK
véetné DPH 70 276,80 CZK

Faktura bude vystavena pii dodani zbozZi. Spiatnost faktury je 14 dni.

Zaruéni doba: 36 mésicu

Vztah uzavieny na zakladé této nabidky se Fidi v8eobecnymi obchodnimi podminkami spoleénosti ELCOM,
a.s.

Zapis v OR, vedeny Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 4293 EVIP160482
Sldio spolefnosti: ELCOM, a.5,, Na Vétrové 34, 142 00 Praha 4, tel: +420226 207 465, fax: +420
160Q: 25077155, DiC: CZ25077155
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Ustav termomechaniky AV CR, v. v. i.
Akademie véd Ceské republiky
Dolejékova 1402/5, 182 00 Praha 8

Tel. 266 052 021, fax 286 584 695, IC: 61388998, DIC: CZ61388998

Datum podani:

Piikazce operace,
Zadatel:

Drzitel vé&ci, uZivatel:

Ugtovat k tizi projektu:

Zadost o obstarani sluzby nebo zbozi

1. 8. 2016

Hruby Jan
tel.: 266053762

odd.: D2 - Termodynamika

Ving Vaclav
tel.: 266053024

odd.: D2 - Termodynamika

880000

18-0114 / HU - Hospodaisky utvar

nakup nové véci mimo HW a SW

investiéni hmotny majetek

Reg. &.: 30770

Prosim o proplaceni faktury (aZ pfijde) za méfici kameru Basler Pilot
piA2400-17gm podle pFilozeného potvrzeni objednavky. Kamera je

soucéasti nakladného pfistroje
'Systém pro méfeni tepelné vodivosti kapalin a pevnych latek ', ale
prosim o oddélené inventarni &islo.

-
Piikazce operace (nenl-li zérovu zodpovédnym fesitelem projektu)

Zodpovédny fesitel projektu 880000: Ing. Michal Blahacek Ph.D.

ok

Néakladové stfedisko:

Zodpovédny fesitel: Blaha&ek Michal

Pozadavek na sluzbu

nebo zboZi:

Predpokladana cena: 70 277,- K&

Forma thrady: fakturou

Inventarni &islo: 0

Dodavatel: ELCOM, a. s.
Datum: /k 3 & > Q’Q«é Podpis:
Datum: Podpis:
Datum: Podpis:

Spravce rozpoétu

i




Re: FW: poptavka kamera Basler Pilot

Subject: Re: FW: poptavka kamera Basler Pilot

From: Jan Hruby <hruby@it.cas.cz>

Date: 14.7.2016 10:07

To: Meisl Kamil <Kamil.Meis|@elcom.cz>

CC: Hyiovd Petra <Petra.Hyzova@elcom.cz>, Novdk Jakub <Jakub.Novak@elcom.cz>

Dobry den,
sovhlasim s nabidkou, prosim o potvrzeni objednévky.
S pozdravem

Jan Hruby

On 14.7.2016 9:01, Meisl Kamil wrote:
Dobry den pane Hruby,

Posilém v pffloze oficiilni cenovou nabidku. Z va3i strany statl poslat mailem souhlas s touto nabidkou a objedndvka 1%
pobézi. .
Kolegyné vém posléze podle potvrzeni objedndvky.

D&kuli a pFe]i hezky den

Kamil Meisl

Divize virtudlni instrumentace
Komponenty kamerovych systémb
Aplikagni inienyr

+420 725 128 670

waw. infracervene-kanery.cz

Adresa pracoviitg: . Adresa sidla:

ELCOM, a.s. ELCOM, a.s.

Technologickd 374/6 Na v&trové 34

788 8@ Ostrava 142 8@ Praha 4

www.elcom.cz Certifikat TS0 9891, IS0 148061, OHSAS 18801

Tento e-mall je urlen vyhradné jeho adresdtovi a obsahuje dlivérné informace. Neoprivnéné Eifeni, dpravy nebo
zpPistupnéni jeho obsahu Je zakdzdno. Pokud jste obdriel{a) tento e-mail omylem &i jinym nedopatfenim, informujte o tom
prosim e-mallem cdesilatele a tute zprivu vymaZte ze systému. Odesilatel neodpovidd za chyby ¥i 2traty obsahu teto
zprévy vzniklé v d0sledku komunikace prostfednictvim e-mailu.

This e-mail is intended to the addressee only and contains confidential information. Unauthorized distribution,
dissemination, modification or disclosure hereof is prohibited., If you have received this e-mail 1ln error, please notify
the sender immediately by e-mail and delete it from your systems. The sender bears no liability for mistakes or losses
of contents hereof arisen due to communication by means of e-mail.

----- Original Message~----

From: Jan Hruby CZ [mailto:hruby@it.cas.cz]
Sent: Wednesday, July 13, 2916 1:23 PM

To: Meilsl Kamil

Subject: Re: FW: poptavka kamera Basler Pilot

Vateny pane Meisle,

Aobjednévém timto kameru pia24e@-17gm podle nife uvedené nabidky.
fakturalni ddaje viz nife. Prosim o potvrzeni objedndvky. Za ostatni informace zatim dékuii, byly pouZity pro navrh
projektu.

S pozdravem

Jan Hruby

Ing. Jan Hruby, CSc.

vedouci oddéleni D2 - Termodynamika
Ustav termomechaniky AV €R, v. v. i.
Dolejikova 5

182 @0 Praha 8

Telefon: +42@ 26605 3762

E-mail: hruby@it.cas.cz

Web: http:iffwww. it cas.cz/fes/d2
1¢: 61388998

DIL: ¢261388998

On 29.4.2816 13:39, Meisl Kamil wrote:
Dobry den pane Hruby,

Navazuil na ndf rozhovor, cht&l jsem Viém nabidnout ke kamefe i telecentricky objektiv, ale fe zde mo¥nost vice
variant, proto Vés prosim o rozhodnuti, kterou preferujete:

1. celd optickd lavice http://eshop.prumyslove-kamery,cz/Sestavy/13295-TCBENCH-16 za 56.628,-K bez DPH.
2, Samostatny tecentricky objektiv od Opta htip://feshop.prumyslove-Kamery,c2/0biektivy-55637/13075-TC-23-16 2a

i
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