RE: Kardio FN Motol 2737459 pro BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. sr.o.
PRAGUE MEDICAL CS"
pondéli 29.07.2019 16:37

Dobry den,

Potvrzuji pfijeti objednavky €. 2737459.
S pozdravem,

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.

K Cervenému dvoru 3269/25a
130 00 Praha 3 — Strasnice

————— Original Message-----
Sent: Monday, July 29, 2019 10: 22 AM

To: BS PRAGUE MEDICAL CSERseris s :

Subject: Kardio FN Motol 2737459 pro BS PRAGUE IVIEDICAL CS, spol. s r.o.

Odbératel:

Fakultni nemocnice v Motole

Oddéleni nakupu SZM FN Motol Objednavka ¢islo: 2737459
V Uvalu 84 ID: 317134
150 18 Praha 5 - Motol Datum : 29.07.2019

ICO: 00064-203

DIC; CZ00064203
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
K Cervenému dvoru 3169/25a
13000 Praha 3-Stradnice

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikacni uzel -2D
Prejimka zbo%i Po 6:00 a2 20:00, Ut-Ct 5:00 az 20:00, Pa 5:00-15:00

~Objednavame u Vas:
2139/40 KKVC pro dospélé - Kardiologicka klinika pro dospélé UK 2.LF a FN Motol -

katetrizacni saly

Nazev Pocet



1 SQUYD Y connector 7F+guidewire intr. 10 BAL
a 10 KS SED 0270ND
Celkem: 64 130,00

Dodavany material musi byt v souladu se zakony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodavky se fidi smlouvou nebo posledni cenovou nabidkou.

Faktura musi splfiovat véechny néleZitosti dané zdkonem ¢.235/2004 Sb. a musi byt zaslana
zaroven se zbozim. Splatnost faktur je 60 dni.

Na dodacim listé i faktuFe uvadéjte vidy &islo nasi objedndvky, jinak zboZi nem(Ze byt
pfevzato a faktura vyfizena.

Dodavejte pouze celd baleni.

Zadame obratem o zaslani akceptace (potvrzeni) této objednavky.

Objednavky v hodnoté nad 50 000 K¢ bez DPH fakturujte az pozvefejnéni v registru smluv
ministerstva vnitra CR v souladu s § 6 odst.1 zakona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.
Neni-li dohodnuto jinak, povaZujte objednavku nevyfizenou do jednoho mésice za
zrusenou.

Ostatni ujednani se fidi Ob&anskym zédkonikem (¢.89/2012 Sb.)



