Jana Martinkova

Od: Petra Metelkova [p.metelkova@kareta.cz]

Odeslano: 2. prosince 2016 8:15

Komu: ‘Jana Martinkova'

PFedmét: RE: Pfec¢teno: Vefejna zakazka: Rekonstrukce chodnik(i ul. Opavska, Vitkov
Prilohy: Darnova povinnost - TS Vitkov.doc

Dobry den,

potvrzujeme objednavku, a cekame na smlouvu.Ddle bych Vas chtéla poZadat o potvrzeni
Cestného prohlaseni na dariovou povinnost. Predpokladam, Ze se bude fakturovat vé.DPH, ale
pro Gctarnu to potrebuji mit potvrzené. Po potvrzeni mi to prosim naskenujte a pak zailete
postou soucCasné se zjistovacima protokolama, které bych vyhotovila hned, jak mi poilete
naskenované prohlaseni. Poté prosim 3x vytisknout, podepsat a poslat. Ke zjistovacim
protokollm vyhotovim i predavaci protokol.

Dékuji za zaslani

S pratelskym pozdravem

Bc. PETRA METELKOVA
projektova manaZerka

mobil: +420 607 147 269
email: p.metelkova@kareta.cz

KARETA s.r.o., Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntdl 1 www.kareta.cz
tel.: +420 554 716 727 1 Fax: +420 554 716 484

KARETA s.r.o. uzavira smluvni vztahy vyluéné pisemnou formou signovanou jednatelem
spolecCnosti. Veskera korespondence popf.zdpisy jsou toliko obchodnim, technickym ¢i
pfipravnym jednanim. Jakdkoliv pfedsmluvni odpovédnost spoleénosti KARETA s.r.o. se
vylucuje.

————— Original Message-----

From: Jana Martinkova [mailto:martinkova@tsvitkov.cz]

Sent: Thursday, December 81, 2016 3:15 PM

To: p.metelkova@kareta.cz

Subject: FW: Precteno: Vefejna zakazka: Rekonstrukce chodnikd ul. Opavska, Vitkov

Dobry den, .

Objednavame u Vas prace “"Rekonstrukce a modernizace chodnikil, roz&ikeni parkovacich ploch
ve Vitkové, ul. Opavska. '

Smlouvu o dilo zasilame po3tou.

Prosime o akceptaci objedndvky.

S pozdravem

Bc. Jana Martinkova
administrativa, fakturace



