Meésto Litvinov R ACTA AT

7 se sidlem Méstsky Gfad Litvinov, ndmésti Miru 11, 436 01 Litvinov MELTX00Q05M4
odbor investic a regionalniho rozvoje

Vas dopis zn.: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Ze dne: Gorkého 1613
Spis. zn.:
Cj.: MELT/45866/2019
436 01 Litvinov
Vyfizuje: Iveta Dunovska
Telefon: +420 476 767 615 A,
E-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz IC: 28683218
Datum: 11.06.2019

Objednavka ¢. 04/48/2019

KT/10662/19

Objednavame u Vas na zakladé cenové nabidky ze dne 7.5.2019 Upravu projektové
dokumentace v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby, soupisu praci a rozpoétu
na akci ,Rekonstrukce vzduchotechniky v KD Citadela v Litvinové — PS04 - revize 1 -
ZPD*, cast A,B. Dokumentace bude obsahovat ¢ast VZT, UT a rozvody silnoproudu.

Upravena dokumentace bude pfedana v 7 vyhotovenich

Digitalné bude PD predana v téchto formatech, vSe oznaceno dle struktury projektu:

- Zpravy: doc ev. docx, véetné priloh, a v ﬂ%;;

- Vykresova cast: PDF (kazdy vykres) — oznaceni dle struktury projektu, dwg (zaméreni,
situace)

- Rozpocet — 1x doc; Soupis praci v xls.

Termin: 9.7.2019

Polozka Jednotky | Pocet | Cena/jednotka | ©°"2 ‘;;",";'“ bez
Uprava PD — PS04 - revize 1 ZPD komplet 1 51.000,00 K& 51.000,00 K&
Cena celkem bez DPH 51.000,00 K&
DPH 21% 10.710,00 K&
Cena celkem vé. DPH 61.710,00 K¢

vedolfici OIRR

Tato objednavka bude v piném rozsahu uverejnéna dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zadkona o registru
smluv a nabyva téinnosti dnem, kdy mésto Litvinov uverejni objednavku v informaénim systému
registru smiuv.

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IC: 00266027; DIC: CZ00266027; Bankovni spojeni: Komercni banka, a. s., &. (. 19-0000921491/0100



Fakturujte na adresu: Méstsky tfad Litvinov, Zbozi dodejte na adresu:
se sidlem namésti Miru 11,
436 01 Litvinov

Splatnost faktury je minimalné 21 dnt od jejiho doruceni.

Rozpoétova skladba: 3399/6121/04/00121/UZ010

Prikazce operace e
Operaci schvaluiji: Ing. Eva Rambouskova Dne: 11.6.2019 Podpis: 55

Spravce rozpoctu :
Operaci schvaluji: Ing. Romana Svarcova Dne: 11.6.2019 Podpis: &

Za vécnou spravnost .
Operaci schvaluiji: Iveta Dunovska Dne: 11.6.2019 Podpis: #

Komercni banka, a. s.,
Gislo uétu 921491/0100
fc.-vooz 66 027

DIC: CZ00266027

Objednatel prohlasuje, Ze tato akce nebude pouzivana k ekonomické cinnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR
ze dne 9. 11. 2011 nebude na vy3e uvedenou dodavku aplikovan reZim pfenesené daiové povinnosti podle § 92a
zakona o DPH.
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_N C’ v CZ __ CENOVA NABIDKA NCI 19-062

engineering

Mesto Litvinov se sidlem Méstsky Gfad Litvinov
namésti Miru 11
436 01 Litvinov

Ing. Eva Rambouskova, tel. 476 767 620, mail; eva.rambouskova@mulitvinov.cz

Haba 07.05.2019 476 701 266

Rekonstrukce vzduchotechniky v kulturnim centru Citadela - PS04 - revize 1 - ZPD

Nazev polozky: m.j. cena/m.j. pocet celkem
CastAB kpl 3 000,00 K& 1 3 000,00 K¢
D.1.4.1 Technika prostiedi staveb - ¢ast VZT HZS 27 000,00 K¢& 1 27 000,00 K&
D.1.4.2 Technika prostfedi staveb - &ast UT HZS 9 000,00 Ke 1 9 000,00 K&
D.1.4.3 Provozni rozvod silnoproudu kpl 12 000,00 K& 1 12 000,00 K&

0,00 K& 0 0,00 K¢

PD bude zpracovana do faze projektové dokumentace pro realizaci dila dle vyhlasky 62/2013 Sb. a stavebniho zdkona 350/2012 Sb. Souéasti
projektové dokumentace bude podrobny dil¢i rozpotet. Tvar dokumentace bude splfiovat rozsah dokumentace dle jiz uvedene pfilohy a bude dale v
souladu se zakonem o VZ 134/2016 Sb. v platném znéni, tzn. ve tvaru projektové dokumentace pro zadani zakazky.Po&et vyhotoveni 7 + 1x CD (CD
bude obsahovat 2 sloZky - dokumentaci ve formatu .pdf a ve formatech .doc, .xls, .dwg popf. .jpg, .bmp), rozpocet ve forméatu .xls,.doc

CELKEM BEZ DPH 51 000,00 K¢

Obchodni ujednani :
Termin dodani: 09.07.2019
Platnost nabidky: 90 dni
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razitko a podpis
Néazev spoletnosti: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o0.
Zaps. v Obch.Rejstiiku Krajského soudu v Ustin.L.: Oddil C vioZka &islo 26738 "
IC 286 83 218 ) e
[2]]+] CZ 2!5 83 218 7:25/07.05.201
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Dunovska Iveta

od: Zdenek Haba iy:: ”ir}?!*m Peitird
Odeslano: Ctvrtek 13. ¢ervna 2019 15:03
Komu: Dunovska lveta

Pfedmét: RE: Message from

Dobry den,

» akceptuji a souhlasim s objednavkou”.

S pozdravem

Zdenék Haba

Jednatel spolecnosti

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Gorkeého 1613

436 01 Litvinov

nci@nci.cz

% Frisy a .;;
"L“M'.E-r-c 1‘ i
WWW.NCI.CZ
mob. EAm A

tel, 476 701 266
DIC: CZ28683218

NCI.CZ

enyineuing

From: Dunovska lveta <lveta.Dunovska@mulitvinov.cz>
Sent: Thursday, June 13, 2019 1:55 PM

To: Zdenek Haba <haba@nci.cz>

Subject: FW: Message from

Vazeny pane Hdbo, zasilame Vam potvrzenou objednavku na VZT Citadela. Prosim, uvést do mailu vétu ,, akceptuji a
souhlasim s objednavkou®.

Diky

Iveta Dunovska

From: ineo3350 OIRR@mulitvinov.cz <ineo3350 OIRR@mulitvinov.cz>
Sent: Thursday, June 13, 2019 1:49 PM

To: Dunovska lveta <lveta.Dunovska@mulitvinov.cz>

Subject: Message from




