Pro:

Kopie:

Na védomi:

Predmét: RE: Kardio FN Motol 2736045 pro Cardion, spol.s r.0.

QOd: ~ Utery 28.05.2019 09:59

Dobry den,
potvrzuji prijeti Va3i objednavky &. 2736045 v plném rozsahu.

Dé&kuji za spolupréci

CARDION s.r.o.
www.cardion.cz

Office: Veslafska 199 | Brno

637 00 | Ceskd republika

Place of Business: Rybnicka& 136 | Brno
634 00 | Ceski republika

————— Original Message-----

Sent: Tuesday, May 28, 2019 9 49 AM

To: OBJEDNAVKY jfidtniFiss s

Subject: Kardio ﬁﬁ otol” f% 54§ pro Cardion, spocl.s r.o.

Odbératel:
Fakultni nemocnice v Motole
Oddéleni nakupu SZM FN Motol Objednavka ¢islo: 2736045
V Uvalu 84 ID : 311623
150 18 Praha 5 - Motol Datum : 28.05.2019

ICOo: 00064-203

DIC: CZD0064203
Cardion, spol.s r.o.
Rybnicka 136
634 00 Brno

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikaéni uzel -2D
Pfejimka zbozi Po 6:00 aZ 20:00, 0t-Ct 5:00 a2 20:00, Pa& 5:00-15:00

~Objednavéme u Vas:
2128/40 KKVC pro dospélé - Klinika kardiovaskularni chirurgie UK 2.LF a FN
Motol - operacéni sal

(190066071)
Nazev Pocet
1 H/S kyveta k monitoru krevnich plynti CDI500 2 BAL
L/2%%l /2"
a4 20 Ks 6912
2 OXYGENATOR Capiox FX25 + hadicovy set 15 Ks
a l Ks CX-CzZ092X
( 16.09.2016 509886)
Celkem: 195 296,00

Dodévany materidl musi byt v souladu se zdkony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodavky se ?idi smlouvou nebo posledni cenovou nabidkou.



Faktura musi splfiovat vSechny nileZitosti dané z&konem &.235/2004 Sb. a
musi byt zaslana zaroven se zboZim. Splatnost faktur je 60 dni.

Na dodacim listé i faktufe uvadéjte vidy &islo nasi objednavky, jinak zbozZi
nemiZe byt pfevzato a faktura vyf¥izena.

Dodavejte pouze celd baleni.

Zaddame obratem o zaslani akceptace (potvrzeni) této objednavky.

Objednavky v hodnot& nad 50 000 K& bez DPH fakturujte aZ pozvefejnéni v
registru smluv ministerstva vnitra CR v souladu s § 6 odst.l zakona 4.
340/20/5 sb, o registru smluv.

Neni-1li dohodnuto jinak, povaZujte objednavku nevyfizenou do jednoho mé&sice
za zruSenou.

Ostatni ujednani se ¥idi Ob&anskym zékonikem (&.89/2012 Sb.)



