
Od: Dagmar Ovčačíková< dovcacikova@oavm.cz> 
Odesláno: 14. prosince 2016 13:28 
Komu: mkocmankova@oavm.cz 
Předmět: FW: Potvrzení objednávky 006013 z eshopu Digital Media 
 
Důležitost: Vysoká 
 
 
 
From: Digital Media [mailto:obchod@digitalmedia.cz]  
Sent: Wednesday, December 14, 2016 1:04 PM 

To: dovcacikova@oavm.cz 
Subject: RE: Potvrzení objednávky 006013 z eshopu Digital Media 

Importance: High 

 
Dobrý den, 
 
Děkujeme za Vaši objednávku. 
 
Licence budou zajištěny, po úspěšném vystavení doložíme fakturaci. 
 
V případě jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kontaktovat. 

S pozdravem, 

Michal Horák 
-------------------------------------- 
Digital Media s.r.o. 
Hamerská 215/7, 779 00 Olomouc 
Tel.: 585 227 272, fax: 585 436 737 

E-mail: obchod@digitalmedia.cz 

Web: www.digitalmedia.cz 

flash.cz | cinema4d.cz | 3dsoftware.cz | vray.cz | rhinoCAD.cz - naše portály pro kreativní lidi 

 
 

 
 
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, tato zpráva není bez ohledu na její obsah veřejným příslibem a 

nejedná se o závazný návrh na uzavření smlouvy (nabídku) či o návrh na její změnu či ukončení a není 

potvrzením o splnění dluhu ze strany Digital media s.r.o.. 
 
 
From: petr.hubacek@oavm.cz [mailto:petr.hubacek@oavm.cz]  
Sent: Tuesday, December 13, 2016 8:32 AM 

To: Digital Media 
Subject: Potvrzení objednávky 006013 z eshopu Digital Media 

 

mailto:obchod@digitalmedia.cz
mailto:dovcacikova@oavm.cz
blocked::mailto:obchod@digitalmedia.cz
http://www.digitalmedia.cz/
http://www.flash.cz/
http://www.cinema4d.cz/
http://www.3dsoftware.cz/
http://www.vray.cz/
http://www.rhinocad.cz/
mailto:petr.hubacek@oavm.cz
mailto:petr.hubacek@oavm.cz


Potvrzení objednávky 006013 z eshopu Digital Media 

ADEKSC025C03K 

Adobe Creative Cloud desktop apps K-12 

Multilicense, sada 25 licencí DEVICE pro 

základní a střední školy 

1ks 51040 CZK 

PREP Přepravné 1 ZDARMA 

  Celkem bez DPH    
51 040,00 

CZK 

  Celkem s DPH    
61 758,00 

CZK 

 

Jméno: Petr Hubáček 

Firma: 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ: 

00843504, DIČ: CZ00843504 

Telefon: 604203716 

Mobil:  

Fax:  

E-mail: petr.hubacek@oavm.cz  

Platba: Na fakturu 

Doručení: Česká pošta 

Fakturační adresa: Masarykova 101, 75701 Valašské Meziříčí, CZ 

Dodací adresa: Masarykova 101, 75701 Valašské Meziříčí, CZ 

Vaše číslo 

objednávky: 
 

Poznámka:  
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