9.5.2019 Technologicka agentura Ceské republiky Mail - Fwd: Potvrzeni objednavky
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Fwd: Potvrzeni objednavky
1 zprava

Simankova, Stanislava <stanislava.simankova@tacr.cz> 6. kvétna 2019 15:24
Komu: Radek Najman <najman@tacr.cz>, Simona Zmatlikova <zmatlikova@tacr.cz>
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Stanislava Simankova
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Technologicka agentura CR
Evropska 1692/37, 160 00 Praha 6
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ceski napady : projek podpaisnych projskti

--—--— Forwarded message -----—--

Od: Sodexo Pass CR a.s. <no-reply@sodexo.cz>
Date: po 6. 5. 2019 v 15:18

Subject: Potvrzeni objednavky

To: <stanislava.simankova@tacr.cz>

Dobry den,

Dékujeme za Vasi objednavku!

Vase objednavka &islo 4499001111 byla ispé&sné vytvofena
Spolegnost: C441000743 Technologicka agentura CR

Objednany produkt: Gastro Pass CARD
Poget kusu: 2397

Pocet obalek: 144

Celkova cena objednavky: 248 401,11 K&

| Doruéovaci adresa | K i osoby | Telefon |
[Evropska 1692/37, Praha 6 16000 |Stanislava Simankova [+420778488657 |

Odkaz pro stazeni proforma faktury: ZDE

Tésime se na dalSi spolupréaci!

Sodexo - Regeni pro motivaci

Sodexo garantuje kvalitu svych sluzeb a nabizi je KVALITNE NEBO ZDARMA.

Vice na http://www.sodexo.cz/garance

Prilohy: 2
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