
Předmět: Fwd: Re: Objednávka - válendy

Od: Marie Kočerová <ekonom@dm-hvizdal.cz>

Datum: 21. 11. 2016 8:06

Komu: "Ing. David Hulec" <reditel@dm-hvizdal.cz>

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:Re: Objednávka - válendy

Datum:Wed, 16 Nov 2016 14:19:42 +0100

Od:Marie Kočerová <ekonom@dm-hvizdal.cz>

Přeposláno - Komu:ekonom@dm-hvizdal.cz

Komu:Jana Juzková <juzkova@lamivex.cz>

Děkujeme, vše je v pořádku.

M.Kočerová

Dne 16.11.2016 v 13:36 Jana Juzková napsal(a):
> Dobrý den,
> Děkujeme za objednávku a posílám potvrzení.
> Fakturu vystavíme 1. 12. 2016 a bude mít 14-denní splatnost.
> Prosím o info, zda je vše v pořádku.
>
> Jana Jůzková
> Obchodní zástupce
> LAMIVEX s.r.o.
> Za Pilou 1328
> Strakonice 386 01
> tel: 728 106 103
> email: juzkova@lamivex.cz
> www.idealnabytek.cz
>
>
> -----Original Message-----
> From: Marie Kočerová [mailto:ekonom@dm-hvizdal.cz]
> Sent: Wednesday, November 16, 2016 12:35 PM
> To: Jana Juzková
> Subject: Objednávka - válendy
>
> Dobrý den,
>
> objednáváme u Vás 20 ks válend FILIP   -   5 990,-/ks.
>
> Fakturační údaje:
>
> Domov mládeže a Školní jídelna
> U Hvízdala 4
> 37011 České Budějovice
> IČO: 60077646
> (nejsme plátci DPH)
>
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> Prosíme o potvrzení objednávky.
> Děkuji.
>

-- 
S pozdravem

Marie Kočerová
Domov mládeže a ŠJ, U Hvízdala 4, Č.Budějovice
tel.: 385521262, 724787282
e-mail: ekonom@dm-hvizdal.cz
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