---------- Forwarded message ---------

Od: ObjednavkyDia, Prague <prague.objednavkydia@roche.com>
Date: ut 30. 4. 2019 v 9:33

Subject: Re: objednavka 18/2019

To: I © g mail.com>

Dobry den, pani|j|

objednavku jsem Vam vcera potvrzovala
po 29. 4. 12:55 (pted 20 hodinami)
komu:

Dobry den,
akceptujeme Vasi objednavku, celkova cena Cini 63.052,35 K¢ bez DPH.

S pozdravem

DuleZité upozornéni:

V ramci vasich dodanych zasilek miizete nahodné obdrZet i kontrolni teplotni ¢idle. Po jeho vyjmuti,
prosim, ¢idlo vypnéte pomoci tlacitka STOP a informujte nis o uvedené skutecnosti. Zajistime jeho vyzvednuti.
V piipadé jakychkoliv dotazii nas miizete kontaktovat na prague.reklamacedia@roche.com

ROCHE s.r.o.

Division Diagnostics
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5

Czech Republic

Mailto: prague.objednavkydia@roche.com
www:  www.roche-diagnostics.cz

at 30. 4. 2019 v 8:23 odesilate! || G ops::

Dobré den, nedostala jsem od Véas potvrzeni o pfijeti obejdnavky 18/2019.
Nevim tedy jestli doSla a nemohu ji také nahlasit na registr smluv.

Dékuji, S pozdravem || G—_—_
po 29. 4. 2019 v 11:47 odesilate!| | | GGG of .cz> napsal:
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Dobry den, v ptiloze zasildm schvalenou objednévku ¢. 18/2019 na reagencie, dle smlouvy
479/2016.

Dekuji s pozdravem|i G

P.S. Prosim o odeslani potvrzeni na obé emailové adresy. Situaci s emailovou komunikaci se
nadale tesi. Nékdy odpoved prijde , jindy ne ... Dekuji.

Patologie

vedouci zdravotni laborantka

Méstska nemocnhice Ostrava, p.o.
Nemocnicni 898/20A,

728 80 Ostrava-Moravska Ostrava
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