Dobry den,
Dékuji a objednavam s dohodnutou slevou 15 tis. K¢.

Se srde¢nym pozdravem

Ing. Romana Skopalova
technicky pracovnik

tel.: 581 299 062
mobil: 601 178 237
e-mail: skopalova@vakpr.cz

Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.
Prerov | - Mésto

Sifava 482/21

750 02 Prerov

From: Vitézslav Zedek [mailto:vzedek@a-azv.cz]

Sent: Friday, February 8, 2019 7:13 AM

To: Skopalova Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>; Laitoch David, Ing. <laitoch@vakpr.cz>
Cc: Daniel Zedek <dzedek@a-azv.cz>; Jifi Sousek <jsousek@a-azv.cz>

Subject: RE: N221-18 rev.1.

Zdravim
Zasildm doplnék k nabidce N221-18 rev.1.

1/ Doplnéni ozubenych kol rozfazovaciho fetézu s htideli 2 ks (1sada), kola na druhé strané jsou
vyhovujici.

Cena 33 550,- K¢

2/ Po demontaZzi ramen a jejich ocisténi v dilné v lednu 2019 bylo zjisténo, Ze opotfebeni je mnohem
vétsi neZ na druhém opraveném repasovaném kalolisu. Vnitfek unasecich palc( je znacné
zkorodovan a opotiebovén. Sikmé najizdéci plochy pro haeky jsou jiz nefunkéni a musi se vyvafit a
zacistit. Taktéz vétsina kladek je zablokovanych a jejich zajisténi se muselo rozbrousit, zajistovaci
zavlacky nebylo moZno demontovat a je nutné vétsinu dér cca 80 % prevrtat. Timto vzniknou vice
naklady a prodlouzeni terminu o min cca 2 tydny. Foto je pfilohou.

Cena za dodate¢nou Upravu bude 180 000,- K¢

Zadame Vas timto o Vase vyjadieni, uvedeny stav nesel dfive zjistit az po Gplném rozebrani a
vycisténi vSech ramen.

S pozdravem

Ing. Zedek Vitézslav
jednatel spolecnosti

ANTARES-AZV s.r.o.

U hristé 82/2

750 02 Prerov

tel/fax:+ 420 581212505, 591
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mob: + 420 775555888

e-mail: vzedek@a-azv.cz; info@a-azv.cz
http: www.a-azv.cz

skype: vitezslavzedek

From: Skopalovd Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>
Sent: Friday, January 4, 2019 1:44 PM

To: Vitézslav Zedek <vzedek@a-azv.cz>

Subject: RE: N221-18

V priloze zasilam objednavku, prosim o jeji akceptaci pro registr smluv.
Nabidku jesté doplnite o cenu ozubeného kola pro vedeni fetézu.

Diky.

R.

From: Vitézslav Zedek [mailto:vzedek@a-azv.cz]
Sent: Friday, January 4, 2019 9:24 AM

To: Skopalova Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>
Subject: FW: N221-18

Zdravim

Montaz predpoklddam max. 1 tyden, je to v nabidce posledni odstavec.
Cenu predpokladdam do 36 tis. K¢.

S pozdravem Zedek V.

Dobry den,
Dékuji za nabidku. Prosim jesté o doplnéni predpokladané doby potrebné k montazi a jeji cenu.
RS

Se srdec¢nym pozdravem

Ing. Romana Skopalova
technicky pracovnik

tel.: 581 299 062

mobil: 601 178 237

e-mail: skopalova@vakpr.cz
Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.
Pferov | - Mésto

Sitava 482/21

750 02 Prerov

From: Vitézslav Zedek

Sent: Thursday, January 3, 2019 2:13 PM

To: 'Skopalova Romana, Ing.' <skopalova@vakpr.cz>
Cc: Daniel Zedek <dzedek@a-azv.cz>

Subject: RE: N221-18
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Zdravim
Zasildm nabidku na opravu rozfazu kalolisu ¢.2
S pozdravem

Ing. Zedek Vitézslav
jednatel spole¢nosti

ANTARES-AZV s.r.o.

U hristé 82/2

750 02 Prerov

tel/fax:+ 420 581212505, 591

mob: + 420 775555888

e-mail: vzedek@a-azv.cz; info@a-azv.cz
http: www.a-azv.cz

skype: vitezslavzedek
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