
Dobrý den, 
Děkuji a objednávám s dohodnutou slevou 15 tis. Kč. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
Ing. Romana Skopalová 
technický pracovník 
 
tel.: 581 299 062 
mobil: 601 178 237 
e-mail: skopalova@vakpr.cz 
 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
Přerov I - Město 
Šířava 482/21 
750 02 Přerov 

 
From: Vítězslav Zedek [mailto:vzedek@a-azv.cz]  
Sent: Friday, February 8, 2019 7:13 AM 
To: Skopalová Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>; Laitoch David, Ing. <laitoch@vakpr.cz> 
Cc: Daniel Zedek <dzedek@a-azv.cz>; Jiří Soušek <jsousek@a-azv.cz> 
Subject: RE: N221-18_rev.1. 
 
Zdravím  
 
Zasílám doplněk k nabídce N221-18 rev.1. 
 
1/ Doplnění ozubených kol rozřazovacího řetězu s hřídelí  2 ks (1sada), kola na druhé straně jsou 
vyhovující. 
 
     Cena  33 550,- Kč 
 
2/ Po demontáži ramen a jejich očištění v dílně v lednu 2019 bylo zjištěno, že opotřebení je mnohem 
větší než na druhém opraveném repasovaném kalolisu. Vnitřek unašecích palců je značně 
zkorodován a opotřebován. Šikmé najížděcí plochy pro háčky jsou již nefunkční a musí se vyvařit a 
začistit. Taktéž většina kladek je zablokovaných a jejich zajištění se muselo rozbrousit, zajišťovací 
závlačky nebylo možno demontovat a je nutné většinu děr cca 80 % převrtat. Tímto vzniknou více 
náklady a prodloužení termínu o min cca 2 týdny. Foto je přílohou. 
 
     Cena za dodatečnou úpravu bude 180 000,- Kč 
 
     Žádáme Vás tímto o Vaše vyjádření, uvedený stav nešel dříve zjistit až po úplném rozebrání a 
vyčištění všech ramen. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Zedek Vítězslav 
jednatel společnosti 
 
ANTARES-AZV s.r.o. 
U hřiště 82/2 
750 02 Přerov 
tel/fax:+ 420 581212505, 591 
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mob:  + 420 775555888 
e-mail: vzedek@a-azv.cz; info@a-azv.cz  
http:    www.a-azv.cz 
skype: vitezslavzedek 

 
From: Skopalová Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz>  
Sent: Friday, January 4, 2019 1:44 PM 
To: Vítězslav Zedek <vzedek@a-azv.cz> 
Subject: RE: N221-18 
 
V příloze zasílám objednávku, prosím o její akceptaci pro registr smluv. 
Nabídku ještě doplňte o cenu ozubeného kola pro vedení řetězu. 
Díky. 
R.  
 

 
From: Vítězslav Zedek [mailto:vzedek@a-azv.cz]  
Sent: Friday, January 4, 2019 9:24 AM 
To: Skopalová Romana, Ing. <skopalova@vakpr.cz> 
Subject: FW: N221-18 
 
Zdravím  
 
Montáž předpokládám max. 1 týden, je to v nabídce poslední odstavec. 
Cenu předpokládám do 36 tis. Kč. 
 
S pozdravem Zedek V. 
 
Dobrý den, 
Děkuji za nabídku. Prosím ještě o doplnění předpokládané doby potřebné k montáži a její cenu. 
RS  
 
Se srdečným pozdravem 
 
 
Ing. Romana Skopalová 
technický pracovník 
 
tel.: 581 299 062 
mobil: 601 178 237 
e-mail: skopalova@vakpr.cz 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
Přerov I - Město 
Šířava 482/21 
750 02 Přerov 

 
From: Vítězslav Zedek  
Sent: Thursday, January 3, 2019 2:13 PM 
To: 'Skopalová Romana, Ing.' <skopalova@vakpr.cz> 
Cc: Daniel Zedek <dzedek@a-azv.cz> 
Subject: RE: N221-18 
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Zdravím  
 
Zasílám nabídku na opravu rozřazu kalolisu č.2 
 
S pozdravem 
 
Ing. Zedek Vítězslav 
jednatel společnosti 
 
ANTARES-AZV s.r.o. 
U hřiště 82/2 
750 02 Přerov 
tel/fax:+ 420 581212505, 591 
mob:  + 420 775555888 
e-mail: vzedek@a-azv.cz; info@a-azv.cz  
http:    www.a-azv.cz 
skype: vitezslavzedek 
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