
Smlouva SG-19/041 - dodatek ke smlouvě SG-19/008 
 

From: Korecký David <Korecky@rudolfinum.org> 
Sent: Monday, February 18, 2019 9:50 AM 
To: vetamber@volny.cz [mailto:vetamber@volny.cz] 
Subject: RE: kalkulace dodatečné věšení 
 
Děkuji za kalkulaci, prosím nainstalujte jej co nejdříve. 
David Korecký 
 

 
David Korecký 
Galerie Rudolfinum 
T +420 227 059 288 
korecky@rudolfinum.org 
www.galerierudolfinum.cz 
 
 
From: vetamber@volny.cz [mailto:vetamber@volny.cz]  
Sent: Friday, February 15, 2019 9:49 PM 
To: Korecký David <Korecky@rudolfinum.org> 
Subject: kalkulace dodatečné věšení 
 
Dobrý den, zasíláme kalkulaci na dodatečné věšení obrazu Geto, včetně vybalení a manipulace. 
Cena: 3.950,- bez DPH 
 
S pozdravem  
 
Daniela Veberová  
VETAMBER s.r.o 
Prosluněná 558/7 
152 00 Praha 5 
IČO:26447541 
DIČ: CZ26447541 
 

 
 
Za správnost ručí: David Korecký 
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