Dne 3.4.2019 v 14:09 napsal(a):

dodavatel: - KLEMPA
se sidlem:

tel:

1C:76319890

DIC: CZ526011201

kontaktni osoba

e-mail:

Vazena pani

v souladu s rozhodnutim vedeni Skoly u Vas objedndvam opravu a natér krytiny objektu pfistavby
uceben, TyrsSova 34, Opava v rozsahu Vasi cenové nabidky ze dne 13. 8. 2018 v celkové vysi 82.626,-
K¢ v¢. DPH (68.286,- K¢ bez DPH)

Cena je brana jako maximdlni, vzhledem ke zndmych skute¢nostem a zahrnuje veskeré ndklady
souvisejici s realizaci objednavky.

Objednavka je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpis(; prava a povinnosti stran touto objednavkou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dilo zaruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl.
obcanského zakoniku.

Dodavatel vystavi fakturu po uskutecnéni sluzby.

termin dodani: nejpozdéji do 31. kvétna 2019
misto dodani: TyrSova 34, Opava
kontaktni osoba:

Prosime o pisemnou akceptaci nasi objednavky (nap¥. e-mailem).

Fakturacni udaje:

Stfedni Skola hotelnictvi a sluZeb a Vyssi odborna Skola, Opava, pfispévkova organizace TyrSova
867/34, 746 95 Opava

IC: 72547651

DIC: CZ72547651

Upozornéni:

Na objednavku se vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv). Zvefejnéni objednavky v registru smluv provede po akceptaci objednavky
dodavatelem Objednatel.

S pozdravem

IC: 72547651
Tel.:



From:]
Sent: Wednesday, April 3, 2019 2:28 PM
To: Subject: Re: Objednavka - oprava a natér krytiny TyrSova 34 -

Dobry den,

timto potvrzujeme akceptaci vasi objednavky.
Prace budou provedeny v terminu do 27. 4. 2019.

S pozdravem

From:
Sent: Monday, August 13,2018 11:23 AM

Subject: Rozpocet na natér strechy

Dobry den,
v pfiloze vam zasilam rozpocet na opravu a natér strechy.

S pozdravem
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