asuina

Od: aquina, s.r.o. <aquina@aquina.cz>

Odeslano: pondéli 25. bfezna 2019 14:54

Komu: vogl@aquina.cz

Kopie: Blahové Jana; zlata@aquina.cz; kratka@aquina.cz
Pfedmét: FW: Zadost o potvrzeni objednavky

Prilohy: ov701_2019.pdf

-----Original Message-----

From: abra@as-po.cz [mailto:abra@as-po.cz]
Sent: Monday, March 25, 2019 2:33 PM

To: aquina@aquina.cz; petra.martinkova@as-po.cz
Subject: Zadost o potvrzeni objednévky

Dobry den,

Zadame Vas o potvrzeni smlouvy/dodatku/objednavky. Dopliite, prosim a odeglete zpét niZe uvedeny text. Toto
potvrzeni zaslete viem adresdtim emailové zpravy.

Smiouva/dodatek/objednévka ¢.0V-701/2019 Souhlasim s pinénim ze smlouvy/dodatku/objednavky & OV-701/2019
vystavené/uzaviené s Armadni Servisni, pFispévkovou organizaci, IO 604 60

580 ve vysi 228 770,-KE bez DPH.

Jsem si védom, Ze u smluv/dodatki/objednavek nad 50.000,- K& bez DPH nastévé jejich G&innost aZ dnem uvefejnéni
objednavky/smlouvy v registru smiuv.

Jméno a pfijmeni: .. V.20
Funkce: \'C;nw"q €
Firma: aquina, s.r.o.

IC: 25508636 Olomoucks 447796 0

Predem dékuji za spolupraci a jsem s pozdravem
Ing. Pavel Kolouch

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, neni tato zprdva nabidkou na uzavieni smlouvy ani zménou, odvolanim nebo
zrudenim nabidky na uzavieni smlouvy a neni ani akceptaci nabidky na uzavieni smlouvy. Adresét zpravy bere na
védomi, Ze z obsahu textu zpravy nevznikaji organizaci Armadni Servisni, pfispévkova organizace, jakékoliv zdvazky
nebo povinnosti, neni-li vyslovné v textu zpravy odesilatele uvedeno jinak.




