
From: Petr Podařil - Mastereye [mailto:sales@mastereye.cz]  

Sent: Thursday, December 08, 2016 11:13 AM 

To: Jiří Holeček 
Subject: RE: objednávka SPŠS Vsetín / SPS_Vsetin 

 
Dobrý den. 
Děkujeme za Vaši objednávku. V příloze naleznete fakturu jako PDF soubor. Prosíme o její kontrolu, 
odsouhlasení a proplacení. 
Licenční smlouvu Vám zašleme cca do tří pracovních dnů po potvrzení faktury nebo obdržení platby. 
 
S pozdravem 
 
Petr Podařil, Mastereye s.r.o. 
http://mastereye.cz/ e-mail: sales@mastereye.eu 
Rybná 716/24, CZ-110 00, Praha 
Tel. +420 725 320 130, skype: petr.podaril 
 
 

 

From: Jiří Holeček [mailto:jholecek@spssvs.inext.cz]  
Sent: Thursday, December 8, 2016 10:40 AM 

To: sales@mastereye.cz 
Subject: objednávka SPŠS Vsetín 

 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší nabídky objednáváme pro použití v počítačových učebnách školy: 
 
80x licence Vision NOLP licence, dle ceníku 715 Kč/licence 
 
 
Fakturační adresa: 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
Pod Strání 1776 
755 15 Vsetín 
 
IČO: 00843407 
DIČ: CZ00843407 
 
 
Prosím o potvrzení objednávky, 
s pozdravem 
 
Ing. Jiří Holeček 
zástupce ředitelky školy pro oblast provozně ekonomickou 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
Pod Strání 1776 
755 15 Vsetín 
 
Telefon: 571 428 914, 571 428 910 
  

http://mastereye.cz/
mailto:sales@mastereye.eu
mailto:jholecek@spssvs.inext.cz
mailto:sales@mastereye.cz


Dodavatel:         Faktura č. 20160154 
Mastereye s.r.o. 

Rybná 716/24 

110 00 Praha 

IČ: 02670941 

DIČ: CZ02670941 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Číslo účtu 264 329 192 / 0300 
 
Odběratel: 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Pod Strání 1776 

755 01Vsetín 
IČ: 00843407 
DIČ: CZ00843407 

 
 
Vystaveno: 08.12.2016  
Datum uskutečnění zdan. plnění: 08.12.2016  
Splatnost: 15.12.2016  
Objednávka č. E-mail ze dne 8.12.2016 
Vyřizuje za odb.: Ing. Jiří Holeček 
 
Předmět dodávky / fakturace 
Kód Popis Množství Jedn. cena Sazba DPH (%) Celkem bez DPH 
150 010 Vision / 80 NOLP / New 80 715,00 Kč 21 57 200,00 Kč 
Nové licence Netop Vision, pro 80 počítačů, licence pro školství. 

 
Cena celkem, bez DPH 57 200,00 Kč 
DPH 21% 12 012,00 Kč 
 
Cena celkem, včetně DPH 69 212,00 Kč 
Zaokrouhlení 0,00 Kč 

K fakturaci celkem, zaokrouhleno: 69 212,00 Kč 
 
 
Fakturu vystavil Petr Podařil 
Společnost Mastereye s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222208, od 18. 2. 2014. 


