
Objednavka c. 3/2019 JE ze dne 14.1.2019

Odberatel: Zaldadni skola specialm a Mater ska skola speciaini
Novy Jicin, Komenskeho 64, prispevkova organizace
Komenskeho 64,
741 01 Novy Jicin
ICO 66741335
Tel:+420 556 701 380,
e-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Dodavatel: REPO-RECK spol. s r.o.
Jablunka 239
756 23 Jablunka nad Becvou
ICO: 47678089
Tel.:+420 571 452 291 
e-mail: kontakt@motomed.cz

Objednavka sluzeb:
Objednavame si u Vas dodavku 1 kusu zarizeni MOTOMED gracile 12, vcetne dopravy 
instruktaze, v celkove cene 130.100,- s DPH.

Zpusob platby: fakturace

Delcuji David Jezek - zastupce reditelky

Prikazce: Komendova

Spravce rozpoctu: Hermannova
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David Jezek

Od: Lukas Hajny [hajny@motomed.cz]
Odesiano: 14. ledna 2019 14:37 
Komu: 'David Jezek'
Predmet: RE: Objednavka Motomedu
Dobry den, dekujeme za objednavku. Budeme Vas informcvat pred predavkou o termin dotiani.

S pozdravem

Lwkdj Hajny

+420 603 214 000 
hainv@motomed.cz

From: David Jezek [mailto:david.jezek@specskolanj.cz] 
Sent: Monday, January 14, 2019 2:04 PM 
To: 'Lukas Hajny' <hajny@motomed.cz>
Subject: RE: Objednavka Motomedu

Dobry den pane Hajny.
V pfNoze zasilam pisemnou objednavku na Motomed Gracile 12.

S pozdravem

Mgr. David Je^ek 
zastupce reditele

Zakladni skola specialni a Matefska skola specialni,
Novy Jicin, Komenskeho 64, pfispevkova organizace 
160:66741335 * .

»■&!=
1tl: 556 701 380
e-mail: ie/Bkraispscssola.ni
www.spccritolani.M

"Zvatto, prosim, sda je auftto tuio zprava vytisknout! Smtieme nase zivotni

From: Lukas Hajny fmailto:hainv@motomed.cz1 
Sent: Monday, January 14, 2019 10:22 AM 
To: 'David Jezek'
Subject: RE: Objednavka Motomedu

Dobrv den, dekujiza zpravu. Pristroj jsme schopni dodatdo 4-5 tydnu od objednsvky. Cens die domluvy 
platf, prosim zasiat objednavku.

7. 3.2019
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S pozdravem

Lukas Hajny

+420 603 214 000
hainy@motomed.cz
www.motomed.cz

From: David Jezek [mailto:david.iezek@specskoiani.czl 
Sent: Monday, January 14,2019 9:52 AM 
To: hainv@motomed.cz 
Subject: Objednavka Motomedu 
Importance: High

Dobry den pane Hajny.
Obracim se na Vas s zadostl o dodavku 1 kusu MQTOmed Gracile 12, na ktery jsme ziskali finance 
prostfednictv/m grantu Nadacnlho fondu Vitkovice steel. Pred podanfm zadosti s Vami komunikovala pant 
Monika Vefmifovska, ktere jste pfislibil dodani zacenu 130.100,- korun. Financni prostfedky budeme mitna 
uctu k dispozici nejpozdeji koncem ledna 2019. S ohledem na vyuctovani grantu potfebujeme, aby na fakture 
za dodani zbozi byla uvedena presne c£stka 130.100,- korun. Pisemnou objednavku s fakturacnimi udaji na 
organizaci Vam obratem zaslu po schvalenf ceny. Prosim tak6 o zpravu, v jak6m casovem horizontu jste 
schopen motomed dodat.

Dekuji za odpoved.

S pozdravem

Mgr. David JeZek 
zastupce reditele

Zakladni skola specialni a Matefska skola specialni,
Novy Jicin, Komenskeho 64, pfispevkovd organizace 
l60: 66741335

prosttcdi!"

tel: 556 701 380 
e-mail:. 
xt-mwsoocsksilmi ca

^Zvaito, prosim. sdajs nutno into zpravu vytisknout! Sotteme nase iivotni

7.3.2019


