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Objednavka €.

Objednatel: | Dodavatel:

; v ! ;
Janackova konzervator v Ostrave, prispévkova

! organizace . Ckalovova 6144/20
i | 708 00 Ostrava-Poruba

:
! IC: 25385691 DIC: CZ25385691
I

: Sportovni a rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.

“Bankovni spojeni: 27-2480530287/0100 KB a.s., pobo¢ka Ostrava-Poruba

- Predmét objednavky:
- dobiti 21 ks karet na 6000,- 126000,-

. dobiti 11 ks karet na 3000,- 33000,-

~dobiti 1 ks karty na 4000,-

- dobiti 1 ks karty na 2000,-

~dobiti 1 ks karty na 1710,-

dobiti 1 ks karty na 810,-  + 5 ks novych karet - 250,- K&

' Poget ¢ipovych karet: 5 ks, tedy celkem 250 ,- K&
Celkova hodnota prednabiti sluzeb: 167520 ,- K&

' Zpisob vyzvednuti: [ ] na pokladné aredlu
= [] na Infocentru Krytého bazénu Ostrava-Poruba

Misto dodani: | Vodni svit SAREZA (Capkama)

i Cena: 167770 K& v&etné DPH

! Vyfizue: jana Bednafkova

el 596125778 email: jana bednarikova@jko.cz

| V8echny ceny jsou uvedeny vcéetné DPH

- Fakturujte na adresu: newpisovat, pokud se shoduje s objeanaelen | R@ZIitko a podpis
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-----Original Message-----

From: Kovafikova Renata [mailto:RKovarikova@sareza.cz] On Behalf Of Sekretariat Sareza
Sent: Monday, March 4, 2019 11:09 AM

To: Jana Bednafikova

Subject: RE: objednavka

Dobry den,pani Bednatikova,
objednédvku akceptujeme, ndsledné bude vydana zélohova faktura.

S pozdravem a pfanim hezkého dne

Rendata Kovafikova | sekretaridt spoleénosti, asistentka jednatele
+420 596 977 250 | +420 736 755 058 | sekretariat@sareza.cz
www.sareza.cz | facebook.com/sarezaostrava

-----Qriginal Message-----

From: Jana Bednafikovd [mailto:jana.bednarikova@jko.cz]
Sent: Friday, March 01, 2019 3:05 PM

To: Sekretariat Sareza

Subject: objednavka

Dobry den, posildm objednédvku na dobiti karet pro nase zaméstnance. Pfijeti a odsouhlaseni objednévky mi prosim
poslete emailem. Je nutno vloZit do registru smluv, jde o éastku vy33i neZ 50 tis. KC.

S pozdravem

Jana Bednarikova

ekonomka

Janagkova konzervatof v Ostravé, pFispévkova organizace Ceskobratrska 958/40

702 00 Moravska Ostrava

Tel.: 596 125 778

jana.bednarikova@jko.cz



