
 
-----Original Message----- 
From: adamkova@inpraise.cz [mailto:adamkova@inpraise.cz]  
Sent: Tuesday, December 06, 2016 2:30 PM 
To: Jiří Holeček 
Subject: RE: Nabídka 
 
Dobrý den, děkujeme za obj. 
Předpokládaný termín dodání v 50týdnu r. 2016 
  
 
  
Věra Adámková 
www.inpraise.cz 
tel: 571424002 
 
 
-----Original Message----- 
From: Jiří Holeček [mailto:jholecek@spssvs.inext.cz]  
Sent: Monday, December 05, 2016 2:45 PM 
To: adamkova@inpraise.cz 
Subject: RE: Nabídka 
 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší nabídky objednáváme prostředky ICT dle níže uvedeného seznamu a specifikace a v 
uvedeném množství. 
 
Termín dodání: 16.12. 2016 
 
Místo dodání a fakturační adresa: 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 
755 15 Vsetín 
 
IČO: 00843407 
DIČ: CZ00843407 
 
Prosím o potvrzení objednávky včetně termínu dodání. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Holeček 
zástupce ředitelky školy pro oblast provozně ekonomickou 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 
755 15 Vsetín 
 
Telefon: 571 428 914, 571 428 910 
 
 

http://www.inpraise.cz/
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-----Original Message----- 
From: adamkova@inpraise.cz [mailto:adamkova@inpraise.cz] 
Sent: Monday, December 05, 2016 2:46 PM 
To: Jiří Holeček 
Subject: RE: Nabídka 
 
 
 
Dobrý den, posílám nabídku  na dataprojektor + HDD 
 
Projektor DLP - hybridní laser a LED:      Casio XJ-V100W                   6ks      23 500 kč/ks    141 
000 kč 
VERBATIM 1TB externí disk 2,5" Store 'n' Go USB 3.0, 8MB Black-černý      10ks       1 780 kč/ks          
17 800 kč 
 
 
CELKEM K ÚHRADĚ (s DPH) 158 800Kč 
 
 
Věra Adámková 
www.inpraise.cz 
tel: 571424002 
 
Ing. Jiří Macháček - INPRAISE Bří. Hlaviců (u MAXu) 80 
755 01 Vsetín 
 
 

mailto:adamkova@inpraise.cz
mailto:adamkova@inpraise.cz
http://www.inpraise.cz/

