From: Martin Přibyl <MartinP@musicdata.cz> 
Sent: Monday, February 25, 2019 2:32 PM
To: Marcela Trejbal Vlčková - Kulturní zařízení Kadaň <reditel@kultura-kadan.cz>
Subject: RE: objednávka

Paní Vlčková, děkuji.

V příloze Vám posílám potvrzení objednávky a zálohovou fakturu.

S pozdravem,

Martin Přibyl
produkt manažer
 
MusicData s.r.o.
U Tržiště 1
594 01 Velké Meziříčí
 
tel.: +420 566 521 370
gsm: +420 605 221 906
martinp@musicdata.cz
http://www.musicdata.cz



From: Marcela Trejbal Vlčková - Kulturní zařízení Kadaň [mailto:reditel@kultura-kadan.cz] 
Sent: Monday, February 25, 2019 1:47 PM
To: Martin Přibyl <MartinP@musicdata.cz>
Subject: RE: objednávka

Dobrý den pane Přibyle,
Prosím o potvrzení  objednávky dle Vaší nabídky. 

Hezký den

Marcela Trejbal Vlčková
ředitelka

Kulturní zařízení Kadaň
telefon: + 420 602 104 245
web: www.kultura-kadan.cz
mail: reditel@kultura-kadan.cz 
fb: www.fb.com/kulturavKadani/ 











From: Martin Přibyl <MartinP@musicdata.cz> 
Sent: Tuesday, February 19, 2019 10:29 AM
To: Marcela Trejbal Vlčková - Kulturní zařízení Kadaň <reditel@kultura-kadan.cz>
Subject: RE: objednávka

Dobrý den paní Vlčková,

děkuji Vám za objednávku.  V příloze Vám posílám aktuální nabídku dle Vašeho soupisu komponent Nivtec. Prosím Vás o kontrolu a krátkou odpověď.

Následně bych Vám objednávku potvrdil a vystavil proforma fakturu.

Děkuji, s pozdravem,

Martin Přibyl
produkt manažer
 
MusicData s.r.o.
U Tržiště 1
594 01 Velké Meziříčí
 
tel.: +420 566 521 370
gsm: +420 605 221 906
martinp@musicdata.cz
http://www.musicdata.cz



From: Marcela Trejbal Vlčková - Kulturní zařízení Kadaň [mailto:reditel@kultura-kadan.cz] 
Sent: Monday, February 04, 2019 11:15 AM
To: Info Musicdata
Subject: objednávka

Dobrý den rádi bychom u Vás objednali díly na mobilní podium dle vaší nabídky:

Nivtec podesta 200 x 100 /111010/ á 8597,- 24x
Nivtec zábradlí 185 x 100 /301030/ á 3309,- 8x
Nivtec spojka pro zábradlí /310210/ á 276,- 4x
Nivtec spojka pro zábradlí 150mm vyztužená /310105/ á 378,- 6x
Nivtec adaptér pro zábradlí /310200/ á 231,- 8x
Nivtec čepová spojka pro zábradlí /310010/ á 438,- 16x
[bookmark: _GoBack]Nivtec noha teleskopická 60-100cm /203021/ á 1636,- 38x

Děkuji a přeji hezký den

Marcela Trejbal Vlčková
ředitelka

Kulturní zařízení Kadaň
telefon: + 420 602 104 245
web: www.kultura-kadan.cz
mail: reditel@kultura-kadan.cz 
fb: www.fb.com/kulturavKadani/ 

