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OBJEDNAVKA &. 0281/2019/EP/O

Odbératel Dodavatel
IC: 70890692  DIC: CZ70890692 IC: 28189647  DIC: -
Moravskoslezsky kraj Mironet.cz a.s.
28. fiina 2771/117 Nad Kaietankou 1478/26
70218  Ostrava 16900 Prahat
VyFizuje: Vyfizuje:
Telefon: Telefon:
Odbor: EP-1 E-mail:

Objednavame u Vas:
|ndkup 10 kusd mobilnich telefonti SAMSUNG:

5 kusti v rémci projektu ,Smart akcelerdtor RIS 3 strategie” v celkové cené 52.071,00 K& v&. DPH:

1ks SAMSUNG Galaxy S9 64GB ernd / 5.8" [ OC 4x2,8GHz 11.553,72 KE bez DPH /13.980,00 K¢ v¢. DPH
1ks SAMSUNG Galaxy S9 64GB fialova / 5.8" / OC 4x2.8GHz 11.553,72 KE bez DPH / 13.980,00 K& vé. DPH
3ks SAMSUNG Galaxy A8 (2018) SM-A530 32GB Cerna / EU 6.642,20 K& bez DPH / 24.111,00 K& vE. DPH

Na faktufe, prosim, uvedte:
Fakturujeme Vam dle objednaviky ¢&. 0281/2019/EP/O a nazev projektu ,Smart akcelerator RIS 3 strategie",

Operacniho programu Viyzkum, vyvoj a vzdélavani.

DPH:
2ks SAMSUNG Galaxy S9 Plus 64GB Cernd / 6.2" / OC 4x2 13.867,77 KE bez DPH / 33.560,00 K& v¢. DPH
3ks SAMSUNG Galaxy S9 Plus 64GB fialova / 6.2" / OC 4x2 13.867,77 K& bez DPH [/ 50.340,00 K& vE. DPH

Na faktufe, prosim, uvedte:
Fakturujeme Vam dle objednavky & 0281/2019/EP/O a ndzev projekiu ,Efektivni napliiovani stfednédobého planu

statniho rozpoétu CR prostiednictvim Operaéniho programu Zaméstnanost.
Faktury prosim vystavte za kazdy projekt zvIast'. Zalohy nejsou povoleny.

Datum pozadovaného spinéni:  15.03.2019
Pfilohy:
UPQZORNENI: Unrada faktury se provadi 30. kalendafni den od data dorugeni faktury,

Povinnost zaplatit cenu je splnéna dnem odepsanf piisludné ¢astky z (Ctu objednatele.

Odbératel uplatni institut zvl&8tniho zplisobu zajistani dané dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hadnoty uvedene
faktufe uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle objednavky pfimo na osobnf depozitni (det dodavatele vedeny u mistn® piisiuSného
dané v pfipadé, Ze:

) dodavatel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr platct DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskuteén@ni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizenl.

DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

povaZovana za neplatnou.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294. Projekt je financovan z Evropského socilniho fondu a ze stétniho rozpottu CR prostie

socialnich sluZeb v MSK", reg, &, €Z.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969. Projekt je financovan z Evropskehe socidiniho fo

Odbératel nenese odpovédnest za pfipadné pendle a iine postiny vymérené ¢i stanovené spravcem dané dodavatell v souvislost s poten;la’lné pozdni

reg.

a

Dodavatel prohlaSuje, Ze neni obchedni spolecnosti, ve kteréd vafeiny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zédkona & 159/2006 Sb., o stfetu z&jmd, ve
znéni pozdéjsich predpistl (Elen viady nebo vedouel jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoZ ¢ele neni Elen viddy), nebo jim oviddand osoba viastrj podil
predstavujici alespofi 25% (¢ast spolegnika v obchodni speleénesti. Dodavatel bare na védomi, Ze pokud je uvedens prohlageni nepravdivé, bude smjlouva

w

C.

fnictvim

a 5 kusf v ramci projektu , Efektivni naplhovani stfednédobého planu rozvoje socialnich sluzeb v MSKC* v celkové cené 83.900,00 KE vE.

rozvoje
ndu a ze

spravce

Ghradou

MAX. CENA CELKEM (v¢. DPH) 135 971,00 K&

Podrobnosti platby:
Na téet

Cislo vydajového Gctu MSK :  2014000000/6000,
2014000035/6000
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Od:

Odeslano: 26. inora 2019 12:43

Komu: Objednavky

Predmét: FW: PROSIM O POTRZENI - Objednavka ¢&. 0281/2019/EP/O
Pfilohy: _ Objednavka_N191000551.pdf .

From: I

Sent: Tuesday, February 26, 2019 12:32 PM
To:* o

Subject: RE: PROSIM O POTRZENI - Objednavka & 0281/2019/EP/O

Dobry den pam’-

Dé&kuji moc za objednavku a potvrzuji ji(viz pFiloha)

W

S pozdravem,

From: [

Sent: Tuesday, February 26, 2019 10:50 AM
To:

Subject: PROS/M O POTRZENI - Objednavka & 0281/2019/EP/O
Importance: High

Dobry den,

v pfiloze zasilam objednavku ¢. 0281/2019/EP/O na nakup 10 kust mobilnich telefonl Samsung.

Prosim o potvrzeni pfijeti objednavky.

Dékuji a pieji hezky den

. asistentka vedouci odbaru
odbor evropskych projektd
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