From: BoneCare [mailto:info@bonecare.cz] 
Sent: Wednesday, November 23, 2016 2:27 PM
To: 'Eva Svobodová' <e.svobodova@unbr.cz>
Cc: 'Doležalová Miroslava' <m.dolezalova@unbr.cz>
Subject: RE: Spotř.mat.Uraz.nem.Brno 
 Dobrý den,
 potvrzujeme Váš požadavek na dodání zboží, které budeme fakturovat částkou 67.718,26 bez DPH a 77.876,- s DPH. Jedná se o veškerý materiál, který je v KS.
 S přáním pěkného dne
 Jitka Šubertová
BoneCare s.r.o.
+420 774 331 389
 --------------------------------------------------
From: Eva Svobodová [mailto:e.svobodova@unbr.cz] 
Sent: Wednesday, November 23, 2016 1:23 PM
To: objednavky@bonecare.cz
Cc: Miroslava Doležalová <m.dolezalova@unbr.cz>
Subject: Spotř.mat.Uraz.nem.Brno
 Dobrý den,
 prosím o dodání zboží a potvrzení částky emailem.
hezký den

Eva Svobodová
zást. staniční sestry operačních sálů
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