Pro:

Kopie:

Na védomi:

Pfedmaét: RE: Kardio FN Motol 2733158 pro Cardion, spol.s r.o.

Od: stifeda 13.02.2019 14:04
Dobry den,

Potvrzuji prijeti objednavky &. 2733158 v plném rozsahu.

S pozdravem

CARDION s.r.o.
Office: Veslatrska 199| 637 00 Brno

————— Original Message-----

Sent: Wednesday, February 13, 2019 1:41 PM

To: OBJEDNAVKY

Subject: Kardio FN Motol 2733158 pro Cardion, spol.s r.o.

Odbératel:

Fakultni nemocnice v Motole

0Oddéleni nédkupu SZM FN Motol Objednévka c¢islo:
vV Uvalu 84 ID :

150 18 Praha 5 - Motol Datum

ICO: 00064-203

DIC: CZ00064203
Cardion, spol.s r.o.
Rybnickd 136
634 00 Brno

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikac¢ni uzel -2D

2733158
301486
13.02.2019

Pfejimka zboZi Po 6:00 aZ 20:00, Uc-Ct 5:00 az 20:00, P& 5:00-15:00

~Objedndvéme u Vés:
2129/40 D&tské kardiocentrum - operacni sal

Nazev
1 OXYGENATOR Capiox FX05 + hadicovy set
4 1 KS CX-CZ107X

( 09.03.2018 Z2017-034440)

2 OXYGENATOR Capiox FX15 + hadicovy set
a 1l Ks CX-Cz111X
( 09.03.2018 Z2017-034440)

3 Kabel modry k oxygendtoru Terumo

a lKs CX-BP021
4 Kabel Cerveny k oxygenatoru Terumo
4 1 KS CX-BP022
Celkem:

Pocet
10 KS

1 KS
1 KS

188 300,01

Dodavany material musi byt v souladu se zakony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodavky se tidi smlouvou nebo posledni cenovou nabidkou.

Faktura musi splfiovat vZechny naleZitosti dané zakonem &.235/2004 Sb. a



musi byt zasléna zarovein se zbozZim. Splatnost faktur je 60 dni.

Na dodacim listé& i faktute uvaddéite vidy Cislo nasSi objednavky, jinak zbozZi
nemtZe byt ptrevzato a faktura vy¥izena.

Dodavejte pouze celd baleni.

74déme obratem o zaslani akceptace (potvrzeni) této objednavky.
Objedndvky v hodnoté nad 50 000 K¢ bez DPH fakturujte aZ pozvetrejnéni
v registru smluv ministerstva vnitra CR v souladu s § 6 odst.l

zdkona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.

Neni-1i dohodnuto jinak,
za zruSenou.

Ostatni ujednadni se ¥idi Obc¢anskym zadkonikem

povazujte objedndvku nevyrizenou do jednoho mé&sice

(&.89/2012 Sb.)



