
From: Ladislav Klement [xxx]  

Sent: Monday, February 11, 2019 11:55 AM 

To: Mgr. Hana Klimešová - RML 

Subject: RE: objednávka 

 

Děkujeme za objednávku. 

xxxx 

Děkuji. 

 

Ladislav Klement 

 

tel.: xxx 

e-mail: xxx   

H.R.G. spol. s r.o. 

Svitavská 1203 

570 01 Litomyšl 

www.hrg.cz  

 

Na nabídky tiskárny H.R.G. se vztahují Všeobecné obchodní podmínky,  

které naleznete na www.hrg.cz/vop-hrg.pdf 

 

 

 

 

Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG.  

www.avg.cz  

 

 

 

From: Mgr. Hana Klimešová - RML <klimesova@rml.cz>  

Sent: Monday, February 11, 2019 11:25 AM 

To: Ladislav Klement <xxxx> 

Subject: objednávka 

 

Dobrý den,  

ještě jednou moc děkuji za vstřícnost!!! 

Posílám objednávku, xxxx 

Každopádně termín beru závazně. 

 

S díky, Hanka Klimešová  

 

 

 

 

Mgr. Hana Klimešová 

            kurátorka sbírek 

 

 
 

http://www.hrg.cz/
http://www.hrg.cz/vop-hrg.pdf
http://www.avg.com/internet-security
mailto:klimesova@rml.cz
http://www.avg.com/internet-security


 

 

 

 

zřizované Pardubickým krajem  

 

 

  Vážený pan 

  Ladislav Klement 

         HRG s.r.o. 

          Svitavská 1203 

         570 01 Litomyšl  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

č.j.  Litomyšl 

RML/134/19/Kli-533/4 

 

 11. 2. 2019 

  

Objednávka  

 

Dobrý den,  

objednáváme u Vás tisk 1000 ks knihy Cestopisák Josefa Váchala dle předem 

domluvené specifikace:  

 

xxxx .………….118.000 Kč (+ 10% dph) 

+ 

xxxx .………3.500 Kč + dph 

xxx 

 

Podklady zašleme do 21. 2 .2019 

Datum dodání zakázky 19. 3. 2019 

 

Fakturační údaje: 

Regionální muzeum v Litomyšli 

Jiráskova 9 

57001 Litomyšl 

IČO: 71191283 

Nejsme plátci DPH. 

 

Děkuji.  

   S pozdravem  

 

      Mgr. René Klimeš 

         ředitel RML 
Jiráskova čp. 9, 570 01 Litomyšl 

tel: 461 615 287 

e-mail: info@rml.cz 

web: www.rml.cz 

 

Počet 

listů:  
1 

Počet listů 
příloh:  

0 

Vyřizuje

: 
Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz, 777 840 425, 461 615 821 

mailto:klimesova@rml.cz

