Obj_100 190096




From: Szonja Fispan (DHL HU) [mailto:Szonja.Fispan@dhl.com]
 On Behalf Of ObjednavkyCzech DiaSorin (DHL HU)
Sent: Wednesday, January 30, 2019 12:58 PM
To: ▒▒▒▒▒▒▒▒
Cc: ObjednavkyCzech DiaSorin (DHL HU)
Subject: FW: SO 2000019494 Objednávka Revmatologický ústav - VObj 100 190096 / 00909999



Dobrý den,

Vaši objednávku č. 100 190096  ze dne 30.01.2019 akceptujeme v plném rozsahu 
s celkovou výší plnění 89.600,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: 30.01.2019, předpokládány termín dodání: v příští týden.


S pozdravem,
Szonja Fispán
Customer Service Representative
Diasorin Order Entry Center
	ObjednavkyczechDiaSorin@dhl.com;
[bookmark: _GoBack] www.diasorin.com





From: ▒▒▒▒▒▒▒▒  [mailto:mtz@revma.cz] 
Sent: Wednesday, January 30, 2019 10:55 AM
To: ObjednavkyCzech DiaSorin (DHL HU) <objednavkyCzechDiaSorin@dhl.com>
Subject: SO 2000019494 Objednávka Revmatologický ústav - VObj 100 190096 / 00909999


