Predmét: FW: Akceptace objednavky

Sent: Friday February 1 2019 9:31 AM

Subject: RE: Akceptace objednavky

Dobry den pani-

dékuiji za zaslani objednavky ¢. C1900044, kterou timto akceptujeme v rozsahu
167 100,- K¢ bez DPH.

S pozdravem
obchodni feditel
MOTOR expert, s.r.o.
Ul.9.kvétna 3169/90b
750 00 PREROV

ICO: 25872761
DIC: CZ25872761

Original Message-----

Sent: Friday, February 1, 2019 8:59 AM

ubject: Akceptace objednavky

Dobry den panl'_

Posilam objednavku na P-KTE 4.-5.2. a 12.-13.3. + pfekouseni 14.3.2019.
nové ndm ted' staci, kdyZz mi napiSete do mailu, Ze objednavku C1900044
akceptujete, nemusite podepisovat a skenovat.

Dékuji

WZDELAV,&M

www.cspsd.cz<http://www.cspsd.cz/>
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