From: Ing. Jiří Linda < > 
Sent: Wednesday, January 30, 2019 5:33 PM
To: 'Ekonom' <ekonom@dschynov.cz>
Cc: Subject: RE: Objednávka č. 32/2019

 Dobrý den paní Plzáková,

děkuji za zaslanou objednávku a souhlasím a potvrzuji její přijetí.

 Zatím nashledanou

J.Linda

 From: Ekonom <ekonom@dschynov.cz> 
Sent: Wednesday, January 30, 2019 5:10 PM
To: dataexpert@dataexpert.cz
Subject: Objednávka č. 32/2019

 Dobrý den,

 na základě zaslané cenové nabídku Vám v příloze zasíláme závaznou objednávku č.  32/2019 na SW modul Lin remote (licence pro jednoho uživatele), RFID HF MicroReader (čtecí zařízení) a vedlejší pořizovací náklady )příprava, implementace, nastavení HW a SW, test, cestovné).  

 Prosím o odsouhlasení a potvrzení o obdržení objednávky e-mailem. 

Od 1. 7. 2016 je povinnost zveřejňovat objednávky (s potvrzeným e-mailem) nad 50.000,- Kč bez DPH v celostátním registru, proto je tato formalita nutná.

 S poděkováním a pozdravem

 

Zdeňka Plzáková
Vedoucí ekonomického úseku
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1
391 55  Chýnov


