
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Zuzana Ševčíková <zuzana.sevcikova@cktch.cz>
11. července 2016 13:15
registrsmluv@cktch.cz
FW: Objednávka č. 0/004733/2016

From: CZPRA obchod [mailto:obchod.CZ@maguet.com]
Sent: Monday,July 11, 2016 9:08 AM
To: ZuzanaŠevčíková
Subject: RE: Objednávka č. 0/004733/2016

Dobrý deň,

potvrdzujem prijatie Vašej objednávky.

S pozdravom
Pavlovičová

From: ZuzanaŠevčíková[mailto:zuzana.sevcikova@cktch.cz]
Sent: Monday, July 11, 2016 8:48 AM
To: CZPRA obchod
Subject: Objednávka č. 0/004733/2016

Dobrý den.
V příloze zasílámeobjednávku na zboží, které dodejte v dohodnutém termínu na oddělení CKTCH. Číslooddělení je
uvedeno na objednávce. Z důvodů evidence naším informačním systémem Vásžádám, potvrďte přijetí této
objednávky.

ŽÁDÁME O URGENTNí DODÁNí OBJEDNANÉHO ZBOŽí.

S pozdravem

Ing. PavelBaláš,MBA
Nám. ředitele pro ekonomiku a HTS
Tel: +420 543 182481
Mobil: +420 602 749 375
Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie Brno
Pekařská 53, 65691 Brno
IČO 00209775

Vyřizuje: Zuzana Ševčíkováj Tel: +420 543 182 501jMob: +420 733 625 S30j E-mail: zuzana.sevcikova@cktch.cz

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you
have received this email in errorplease notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the
individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by
e-mail ifyou have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. Ifyou are not the intended recipient you are notified that
dísclosíng, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.
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__,.I Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Objednávka 
Název dokladu:
Partner:

Schválená objednávka
MAQUET Czech Republic s.r.o.

Číslo zákazníka:

Pracoviště vytvoření: Centrální příjem zboží

Účetní pracoviště: Centrální příjem zboží

fCíSIO objednávky:

I Datum a čas:

Dodat na:

Telefon: 543182499

0/004733/2016

11.07.201608:46

Operační sál (2640)

Kód dodavatele Slevový kód Název

~H10.47753 I IBE-HLS 7050 HLS Set Advanced 7.0
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MAQUET 
GETINGE GROUP

MAQUET Czech Republ/c s.r.o •. Na Strii 1702/65, 14000 Praha 4

Centrum kardiovaskulární
a transplantačnl chirurgie
Pekařská 664/53
65691 Brno

Zákazník: 138501
Datum zdanltelného
plněni:

11.07.2016

Objednávka ě.: 3061001759
Dodacl list ě.: 3064002800 
Vaše ob], č.:
Datum objednání:

0/004733/2016
11.07.2016

IČ:
DlČ:

00209775 
CZ00209775

Vyhotovil:
Telefon:
Email:

Lena Pavlovičová
+421 233554150

lena. pavlovicova@maguetcom

Podmlnky doručení:
Datum splatnosti:

DDP Brno
25,07,2016.
Bal:'kovnfm převodem

10 701047753 1 Ks
BE-HLS 7050#HLS Set Advanced 7.0
(kód VZP 0192120, t#ída MR III)
Číslo šarže: 70112278 
Datum expirace: 01,06,2018
Bez DPH 101.291,27 101.291,27
DPH 21,00 % 21,271,17
S DPH 122.562,44

Celkem bez DPH 101.291,27
DPH 21,00 % 21.271,17
Celková cena s DPH 122.562,44

M,~QUH czecn R Ilublic s.r.o,
Na Strži 65/1702,' 00 Praha 4

iČ: 030
Telefon: +42 fo 142520

obchod.cz r aquet.corn @

"","""~H,, N. 0"' Hom s, ,~oo """". c•••• "' ub".Telefon +420 261 142520 Fax +420 261142'540
lé: 030 53 601 Dle: CZ03053601
Spoleenostje zapsanáv obchodnim rej"trlku vedeném Městskýmsoudem v Praze oddll C, vložka 226781

Benkovnfspojeni; Commerzbenk AG
člslo účtu: 10594017, kód banky: 6200
IBAN: CZ38 6200 0062 1800 1059 4017
SWIFT: COBACZPXXXX


