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-------- Forwarded Message --------
Subject:RE: objednávka 17_8
Date:Wed, 10 Aug 2016 07:55:21 +0200
From:Velaz, s. r. o. <info@velaz.cz>
Organization:Velaz, s. r. o.
To:'Irena Jeníčková' <irena.jenickova@img.cas.cz>
CC:'zvěřinec' <zverinec@img.cas.cz>, 'Inken Beck' <inken.beck@img.cas.cz>

Dobrý den paní Jeníčková,
děkujeme za Vaši objednávku kterou tímto potvrzujeme.
Termín dodávky potvrdíme co nejdříve.
Dovolím si ještě dvě drobné poznámky:
v případě kdy je rozvoz na dvě místa (tedy do Krče a do BIOCEvu) budou vždy účtovány dva poplatky za manipulaci (v tomto případě ne,
protože do BIOCEVu zajíždíme ještě s dalšími zvířaty)
a ještě hlásím, že rozvoz v týdnu 34 se uskuteční až ve čtvrtek (to by ale neměl být problém, protože to není "váš" týden :)
Děkuji a přeji krásný den.
S přátelským pozdravem
Pavlína Dandová
VELAZ, s. r. o.
tel: 315 783 288
mob: 731 156 552
web: www.velaz.cz
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