
Dobrý den, 
od 22.7. byste měli mít zboží kompletní. 
Prosím tedy o potvrzení protokolu, abych mohla vystavit fakturu. 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem, 
 

Veronika Drábová 

mobil: 725 973 995 | e-mail: v.drabova@akr1.cz | www.akr1.cz 
AKR1 s.r.o. | IČ: 28196449 | DIČ: CZ28196449 
Kancelář: Jana Růžičky 1165/2a, 148 00  Praha 4 

 
 
From: Veronika Drábová [mailto:v.drabova@akr1.cz]  
Sent: Friday, July 15, 2016 4:46 PM 
To: 'Olajec Libor Mgr. (UPT-KAA)' <libor.olajec@ka.mpsv.cz> 
Subject: Předávací protokol - Karviná - 982/2016 - AKR1 
 
Dobrý den, 
děkuji za objednávku a potvrzuji její přijetí. 
V příloze posílám předávací protokol v vyhranému VŘ Gemin 40562. 
Jakmile budete mít zboží kompletní, prosím o jeho potvrzení a odeslání na obchod@akr1.cz. 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem, 
 

Veronika Drábová 

mobil: 725 973 995 | e-mail: v.drabova@akr1.cz | www.akr1.cz 
AKR1 s.r.o. | IČ: 28196449 | DIČ: CZ28196449 

Kancelář: Jana Růžičky 1165/2a, 148 00  Praha 4 

 
 
From: Olajec Libor Mgr. (UPT-KAA) [mailto:libor.olajec@ka.mpsv.cz]  
Sent: Friday, July 15, 2016 1:00 PM 
To: obchod@akr1.cz 
Subject: akceptace_objednavky 
 
Dobrý den,  
na základě vítězné nabídky z elektronického tržiště GEMINY ze dne 14. 7. 2016 Vám v příloze zasílám 
objednávku, prosím o její akceptaci. Děkuji. 
 
 

 
Mgr. Libor Olajec 
Oddělení  ICT 

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě 
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Kontaktní pracoviště Karviná 
Tř. Osvobození 1388/60a 
735 06 Karviná – Nové Město 

Telefon: 950 126 313 
Mobil:     737 943 361 
Email: libor.olajec@ka.mpsv.cz 
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