Trnkova, Jaroslava

Od: aTravel.cz - Markéta Reznakové <info@atravel.cz>

Odeslano: Ctvrtek 20. prosince 2018 13:41

Komu: Trnkova, Jaroslava

Predmét: Re: Objednévka 292040/18 - tuto objednavku budeme zvefejhovat v registru smluv
- prosim o zaslani potvrzeni pfijeti a akceptace

Prilohy: S20C-418122013280.pdf

Dobry den,

posilam potvrzeni pfijeti objednavky.

Hezky den,
s pozdravem

Pavlina Steinerova

cestovni kancelar aTravel.cz
Vazni 400/2

503 41 Hradec Kralové

tel.: +420 777 652 141
email: info@atravel.cz

Dne 20.12.2018 v 11:47 Trnkova, Jarosiava napsal(a):

> 'Dobry den,

>

> tuto objednavku budeme zveFejfiovat v registru smluv - prosim o zaslani potvrzeni prijeti a akceptace
>

> S pozdravem

> Jaroslava Trnkova

> Univerzita Karlova

> LékaFska fakulta v Hradci Kralové

> —mem Original Message-—--

> From: Pazourkova, Monika <PazourkovaM@Ifhk.cuni.cz>
> Sent: Thursday, December 20, 2018 10:49 AM

> To: Trnkova, Jaroslava <Trnkova@Ifhk.cuni.cz>

> Subject: FW: opravend faktura

> From: aTravel.cz - Markéta Reznakova <info@atravel.cz>
> Sent: Thursday, December 20, 2018 10:54 AM

> To: Pazourkova, Monika <PazourkovaM @Ifhk.cuni.cz>

> Subject: opravena faktura

>

> Ahoj Moniko,

> v pfiloze Ti posilam opravenou fakturu.

>

> Krasné Vanoce, hodné zdravi, $tésti a pohody v roce 2019.
>

> -

> Pavlina Steinerova



