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Petr Štajner

Od: Petr Štajner <petr.stajner@ruk.cuni.cz>
Odesláno: 7. prosince 2018 16:07
Komu: 'martin.vasicek@netfox.cz'
Předmět: Re: Poptávka HW - PC 2018
Přílohy: Cenová nabídka Netfox.xlsx

Dobrý den, 
 
objednávám tímto závazně zboží, uvedené v příloze. 
 
Místem dodání bude Ovocný trh 560/5, Praha 1, konkaktní osobou jsem já, v případě nutnosti stanovím zástupce a pošlu 
Vám jeho jméno a telefonní číslo. 
 
Sdělte mi prosím rámcový termín dodání a zda bude zboží dodáno v jedné či více dodávkách a jakým způsobem chcete 
zboží uhradit (faktura se splatností nebo platba předem). 
 
Děkuji a přeji příjemný víkend 
 
Petr Štajner 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
Univerzita	Karlova	
Nakladatelství	Karolinum	
Petr	Štajner,	administrator	
telefon:	+420	224	491	268,	mobil:	+420	724	667	758	
Ovocný	trh	560/5,	116	36	Praha	1	
http://www.karolinum.cz	
IČ:	216208,	DIČ:	CZ00216208	
	
 
 

From: Martin Vašíček, Netfox [mailto:Martin.Vasicek@netfox.cz]  
Sent: Thursday, December 06, 2018 10:20 AM 
To: Petr Štajner 
Subject: RE: Poptávka HW - PC 2018 

 
Dobrý den 
 
V příloze zasílám nabídku jak jste chtěl rozdělit na 4 faktury, je na 4 listech. 
 
Vyhovuje nabídka takto ? 
 
S pozdravem 
 
Martin Vašíček 
----------------------------- 
Netfox s.r.o. 
Koněvova 65/2755 
130 00, Praha 3  
----------------------------- 

Phone: +420 222 745 167 
GSM: +420 777 292 522 
E-mail: martin.vasicek@netfox.cz 
ICQ: 227-418-889 
Skype: vasicekmartin 
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Web:   www.netfox.cz 
 

 
 

From: Petr Štajner <petr.stajner@ruk.cuni.cz>  
Sent: Tuesday, December 4, 2018 10:47 AM 
To: Martin Vašíček, Netfox <Martin.Vasicek@netfox.cz> 
Subject: Poptávka HW ‐ PC 2018 

 
Dobrý den, 
 

jelikož letos upgradujeme víc strojů ve víc vlnách, v příloze posílám druhý seznam HW a SW a tímto prosím o Vaši 
cenovou nabídku (nejpozději do 7.12.2018 12:00). 
 

Pokud nebudete mít o zakázku zájem, napište mi o tom prosím, abych mohl oslovit jiné prodejce. 
 

Dodání zboží bude na dohodě, ideálně najednou, maximálně však ve dvou dodávkách.  
 

Platba za zboží bude z naší strany provedena na základě zálohových faktur nebo faktur se splatností ‐ opět záleží na 
dohodě. 
 

Případné dotazy zodpovím co nejdříve, abych nezdržoval. 
 

S přáním příjemného dne 
Petr Štajner 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
Univerzita	Karlova	
Nakladatelství	Karolinum	
Petr	Štajner,	administrator	
telefon:	+420	224	491	268,	mobil:	+420	724	667	758	
Ovocný	trh	560/5,	116	36	Praha	1	
http://www.karolinum.cz	
IČ:	216208,	DIČ:	CZ00216208	
	
 

 


