Fwd: Objednávka soustruh JWL-1840
RP
Richard Pešek<richardpesek@gmail.com>
 
Odpovědět|
Dnes, 9:54
Kovářík Pavel
Doručená pošta

---------- Forwarded message ---------
From: Prodej 8 (Jindřich Bešťák) <prodej8@igm.cz>
Date: st 19. 12. 2018 v 15:12
Subject: Objednávka soustruh JWL-1840
To: <kovarik@sups.cz>
Cc: Richard Pešek <richardpesek@gmail.com>

Dobrý den,
potvrzujeme Vaši objednávku č. 287/2018 ze dne 18. 12. 2018 na soustruh a příslušenství.

IGM nástroje a stroje s.r.o.                                                                                              
V Kněžívce 201, 25267 Tuchoměřice
IČO: 25114727 DIČ: CZ25114727
Doprava: SCHENKER Paletová doprava
Platba: Bankovní převod
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 50931 ze dne 20.03.1997 u Městského soudu v Praze.
Externí číslo: email.p.Pešek 18.12./15:25
Zákaznická linka: 220 950 910 E-mail: prodej@igm.cz

121-JWL-1840EVSM JET JWL-1840EVS Soustruh na dřevo 1,0 ks cena bez DPH 69 546,00  cena s DPH 84 150,66
145-718255 Vrtací sklíčidlo do 13mm s upínacím trnem MK2 1,0 ks cena bez DPH 558,72 cena s DPH 676,05
IGM Professional Sleva 3% z částky 576,00 (bez daně) 0,85 kg
145-104473 Sada Sklíčidlo 100 mm SN2 s rybinovými čelistmi pro 1,0 ks cena bez DPH 4 045,87 cena s DPH 4 895,50
IGM Professional Sleva 3% z částky 4 171,00 (bez daně) 3,06 kg
121-708346 JET Prodloužení lože 500mm pro soustruh JWL-1642 1,0 ks cena bez DPH 3 913,00 cena s DPH 4 734,73
JET 20,00 kg
XC-507 CZ- paletová přeprava od 200kg přepravné 1,0 mj cena bez DPH 790,00 cena s DPH 955,90
0,00 kg
 
CENA:
78 853,59 CZK bez DPH
95 412,84 CZK s DPH
S pozdravem Jindřich Bešťák
IGM nástroje a stroje s.r.o. | Tools & Machinery
Tel: (+420) 220 950 910
Eshop: www.igm.cz | www.igm.sk | www.igmtools.hu | www.igmtools.com



2
str.

