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Dobrý den přeji, pane Kyrale,

na základě naší předchozí telefonické i mailové korespondence objednávám u Vás k dodání:

3 ks polohovacích křesel ELYSEE  v hnědé barvě, v ceně á 20.800 Kč, celková cena 62.400 Kč.

Dodávka i fakturace může proběhnout začátkem ledna 2019.

Prosím o písemné potvrzení této objednávky.

Děkuji, přeji příjemné adventní dny.


Helena Chalupová

 
Mgr. Helena Chalupová
ředitelka 
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, 
příspěvková organizace
Koutkova 302 
Třebíč 674 01
tel: 568 821 301
mob: +420 734 391 827
www.dpstrebic.cz 

IČ: 71184538, DIČ: CZ71184538
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---------- Forwarded message ---------
From: <t.kyral@sivak.cz>
Date: pá 14. 12. 2018 8:47
Subject: RE: Objednávka
To: Mgr. Helena Chalupova <reditelka.dpstrebic@gmail.com>

Dobrý den paní ředitelko,
 
                Děkuji Vám za objednávku a tímto ji potvrzuji. Křesla máte rezervovaná. Před dodávkou se ozvu.
 
S přáním hezkého dne
 
 
Bc. Tomáš Kyral
Obchodní zástupce
SIVAK medical technology s.r.o.
+420 731 170 060
t.kyral@sivak.cz
www.sivak.cz
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