From:]

Sent: Tuesday, December 18, 2018 2:42 PM
To: >

Cc: >

Subject: RE: KU pro Jmk - méFicka technika

Dobry den pane inZenyre,
posilam Vam potvrzeni o prijeti objednavky ¢. 180023/03 na 8 ks podpér GST6.

Fakturu Vam zasle kolegyné e-mailem.
Tésim se na dalsi spolupraci

S pozdravem

obchodni manazer — geodetické pristroje

deane foi
eLca
NW‘,’ s Geosystems

B Authonsed Distnbutor £ Senace Part med

GEFOS a.s.
Obchodni zastoupeni Leica Geosystems pro CR
Kundratka 17, 180 82 Praha 8, Czech Republic

From:]

Sent: Tuesday, December 18, 2018 12:20 PM
To

Cc:

Subject: FW: KU pro Jmk - méfickd technika

Vazeny pane inZenyre,

zavazné objedndvam viz prilozena objednavka a v tabulce objednavané pfislusenstvi zvyraznéno Zluté
- GST6 - trojnohd podpéra pro vytyéky GLS11/12 v poctu 8 ks.

Prosim o vystaveni faktur a o zaslani kopii faktur touto cestou co nejdfive.

Soucasné Vas prosim o odpovéd's akceptaci prijeti objedndvky z dlivodu jejiho vystaveni v registru
smluv.

Na terminu doddvky se domluvime nasledné.
Dékuji


http://www.gefos-leica.cz/

	From:]  Sent: Tuesday, December 18, 2018 2:42 PM To: > Cc: > Subject: RE: KÚ pro Jmk - měřická technika
	From:]  Sent: Tuesday, December 18, 2018 12:20 PM To  Cc:  Subject: FW: KÚ pro Jmk - měřická technika

		2018-12-18T20:05:18+0100
	Unknown signer caa92c9613e314164b4e1cba620aa847f2ef1545




