
From: Fanta Zdeněk,Ing. [mailto:fanta@emos.cz]  
Sent: Wednesday, December 12, 2018 10:06 AM 
To: Holcová Ivana <holcova@GJS.cz> 
Subject: RE: Objednávka opravy kamerového systému 
 
Dobrý den, 

Tímto potvrzuji přijetí objednávky a v příloze zasílám opravenou cenovou nabídku. 

 

Přeji příjemný den 

 
Ing. Zdeněk Fanta 
Mob: +420 602 708 144 

 

 
 
 
From: Holcová Ivana <holcova@GJS.cz>  
Sent: Wednesday, December 12, 2018 9:52 AM 
To: Fanta Zdeněk,Ing. <fanta@emos.cz> 
Subject: Objednávka opravy kamerového systému 
 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší předložené cenové nabídky ze dne 12.12.2018 u Vás závazně objednáváme: 
 
opravu kamerového systému za celkovou cenu 95.685,- Kč bez DPH                    115.779,- Kč včetně 
DPH 
 

Prosíme o potvrzení objednávky a zároveň o uvedení  celkové ceny objednávky  bez 
DPH    +     včetně DPH        (z důvodu zadávání do Registru smluv). 
 
Fakturační údaje: 
Gymnázium Jakuba Škody 
Komenského 29 
750 11 Přerov 
IČ: 00842966 
Č. účtu:  9330831/0100 
 
Ve faktuře prosím uveďte skladbu dle cenové nabídky. 
 
Dodavatel : 
Název:  EMOS spol. s r.o. 
Sídlo:    Šířava 295/17, 750 02 Přerov I 
IČ:  19014104 
 
Děkujeme za vyřízení objednávky, s pozdravem 
 
Ing. Ivana Holcová 
ekonomka Gymnázia J. Škody, Přerov 
tel.: 581 706 715 
e-mail: holcova@gjs.cz 
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