Stépanek Michal

0d: I

Odeslano: 12. prosince 2018 12:54

Komu: Stépanek Michal

Kopie:

Predmét: RE: Objednévka

Prilohy: Sc224e_MMCi18121212340.pdf
Dobry den,

Posildm v priloze potvrzenou objedndvku.

Dékuji a jsem s pozdravem

mm
cité

mmcité 1 a.s.
Bilovice 519
687 12 Bilovice

Czech Reiublic

0000

From: Stépanek Michal <Michal.Stepanek(@praha2.cz>
Sent: Monday, December 10, 2018 9:09:18 AM

To:
Cc:
Subject: RE: Objedndvka

Dobry den,
stale jste mi nepotvrdil potvrzeni objednavky. Musime zvefejnit v registru smluv. Prosim o potvrzeni objednavky.

Diky za vyFizeni.
S pozdravem

ing. Michai Stépanek



i

MESTSKA CAST PRAHA 2
vedouci cddéleni spravy zelené
Méstska ¢ast Praha 2
Ufad mestské ¢asti
Tel:; 4278
e-mail: michal.stepanek@praha2.cz

From: Stépanek Michal
Sent: Wednesday, November 14, 2018 4:53 PM

To:
Cc:

Subject: Objednavka

Dobry den,

v pfiloze Vam zasildm sken objednédvky na dodéni ndhradnich dvifek véetné pantl dle cenové nabidky. Prosim Vas o
potvrzeni pfijeti objednavky. Fakturu za odvedené sluzby prosim zaslete nejdiive spravci parku spolecnosti
Komwag, podnik ¢istoty a Gdriby mésta, a.s., Perucka 2524/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady, na ing. Prchalovou, pro
potvrzeni z jejich strany.

S pozdravem

Ing. Michal Stépének
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MESTSKA CAST PRAHA 2

vedouci cddéleni spravy zelené




