
Subject: RE: BIOCEV ‐ 5x objednávka na stavební práce

From: 

Date: 7.6.2018 12:04

To: 

Dobrý den,

děkuji za objednávky, potvrzuji jejich přijeơ.

S pozdravem

JR Tech, a.s.
Nesvačily 37, 267 27
IČO: 29019605 DIČ: CZ29019605

From: 
Sent: Wednesday, June 06, 2018 10:11 AM
To: '

;

Subject: BIOCEV ‐ 5x objednávka na stavební práce
Importance: High

Dobrý den, paní 
v příloze zasílám 5x objednávku na stavební úpravy v centru BIOCEV v budově SO 001, a sice:

∙ Objednávka 18160030, částka 210 618 Kč bez DPH, přestavba místnosƟ T2.003 na archivační prostory

∙ Objednávka 18160029, částka 11 935 Kč bez DPH, úprava místnosƟ J1.002 havarijní odtah fluoru od mikroskopu

∙ Objednávka 18160028, částka 61 109 Kč bez DPH, přestavba L1.003 a L1.011 na zvířetník

∙ Objednávka 18160027, částka 167 856 Kč bez DPH, úprava místnosƟ J1.002

∙ Objednávka 18160026, částka 215 677,50 Kč bez DPH, úprava skladu I1.009 na plnohodnotnou laboratoř

Jako vždy prosím o potvrzení přijeơ objednávek zpět e‐mailem.

Děkuji

S pozdravem

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - Centrum BIOCEV, Průmyslová 595,
252 50 Vestec, Česká republika

Attachments:

RE:	BIOCEV	‐	5x	objednávka	na	stavebnı	́práce 	
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