OBJEDNAVKA ¢. 269/2018 5
-
CF
Odbératel: Reditelstvi vodnich cest CR Dodavatel: VRV a.s.
Adresa: NabreZi L. Svobody 1222/12 Adresa: Nabreini 4
11015 Praha 1 150 56 Praha 5
IC: 67981801 IC: 47116901
DIC: CZ67981801 DIC: CZ47116901
Platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska narodni banka Bankovni spojeni:
|
Cislo uctu: I Cislo uctu: ]
Tel.: | Tel.: |
|
Fax: | Fax: 257 319 398
E-mail: ] E-mail: cihlar@vrv.cz

Objednavame u Vas:

Nize uvedené CcCinnosti byli zpracovdny nad rdamec smlouvy o dilo na zpracovdni projektové
dokumentace pro povoleni stavby, zadavaci dokumentace a zajiSténi souvisejicich cinnosti ¢.
S/RVC/062/P/SoD/2014 k akci ,Zvy$eni ponord na Vltavské vodni cesté“:

1. Uprava harmonogramu stavby dle FIDIC
— Casova Uprava harmonogramu, etapizace vystavby
2. Uprava soupisu praci
-Doplnéni o polozku ,, Nevyhovujici material dle uloZeni na skladku”
- U jednotlivych stavebnich objektl specifikovat 5% vyzisk pro odvoz na skladku”
- Veskeré polozky oznacit jako méfitelné dle FIDIC

Objednavka je realizovadna u zpracovatele projektové dokumentace k provedeni stavby ,Zvyseni ponoru
na Vltavské vodni cesté”

Financované v ramci investiéni akce ,,.ZvySeni ponor(l na Vitavské vodni cesté”, &islo projektu 521 551 0014

Dodavatel je opravnén vystavit dafiovy doklad pouze na zdkladé opravnénou osobou odbératele odsouhlaseného a podepsaného
predavaciho protokolu.

Opravnénou osobou odbératele pro prevzeti predmétu plnéni této objednavky je Bc. Martin MydIar.
Pfedpokladana cena:
CELKEM 99.000,- K¢ bez DPH

Celkem s DPH (21%) 119.790,- K¢
StF. 113/SFDI

Platebni podminky: prevodem.
Termin dodani: 6.12.2018
Datum vystaveni: 26.11.2018

Zaruéni podminky:



Souhlasi:  Ing. lvana Machacikova POAPIS: oo

Sprdvce rozpoctu

Ing. Lubomir Fojtu
Reditel RVC CR
Vystavil: Bc. Martin MydIar POAPIS: w.voveeeeeeeeeeer e



Ivana Machacikova

Od: Martin Mydlar

Odeslano: patek 7. prosince 2018 12:00
Komu: Ivana Machacikova
Predmét: FW: Objednavka

Bc. Martin MydIlaF
oddéléni realizace

Reditelstvi vodnich cest CR
nabreZi L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

e-mail : NN
mobil: I
tel : |
web:  www.rvcer.cz

From: Jan Cihlar <IN >
Sent: Friday, December 7, 2018 11:52 AM

To: Martin Mydlar < >
Cc: I <
Subject: RE: Objednavka

Zdravim,

Dékuji za zpravu. Akceptujeme Vasi objednavku na viceprace na dopracovani projektové dokumentace akce ,,
Zvyseni ponorud na VVC“.

S pozdravem

Ing. Jan Cihlar | feditel divize

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a. s. | divize Oll
Nabrezni 4, 150 56 Praha 5

tel.. | - I
I | WWw.vrV.CcZ

From: Martin MydIlar <}
Sent: Tuesday, December 4, 2018 6:50 AM
To: I

Cc: I < -



Subject: Objednavka
Importance: High

Zdravim,
posildam objedndavku na viceprace na dopracovani projektové dokumentace akce ,, Zvyseni ponor( na VVC*
Fakturaci prosim do 10.12.18 véetné formalni spravnosti

Dékuji
S pozdravem
MM

Bc. Martin MydIlaF
oddéléni realizace

Reditelstvi vodnich cest CR
nabiezi L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

e-mail : NN
mobil: I
tel : |
web:  www.rvcer.cz





