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Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec,
příspěvková organizace
17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec

Med System s.r.o. 
Pražákova 1008/69 

639 00 Brno -  Štýřice

IČ: 253 46 873 
DIČ: CZ25346873

2018-11-23

Objednávka č. 183/2018
Tím to si u Vás objednáváme:

Přístroj InBodyl20 + taška 66 000,- Kč bez DPH (79 860,- Kč včetně DPH)

Do faktury uvést: Financováno z projektu Erasmus +
Registrační číslo: 2018-1-CZ01-KA229-048045J

Fakturační údaje a dodací adresa:

Gymnázium Mikuláše Koperníka, 
Bílovec, příspěvková organizace 
17. listopadu 526/18 
743 01 BÍLOVEC 
IČ: 00601667
DIČ: CZ00601667

S pozdravem

Mgr. Pavel Mrva Ing. Zuzana Bialíková
ředitel správce rozpočtu

Vyřizuje: Mgr. Ivana Šlachtová

Adresa: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo Účtu: 3000436801/0100 
IČ: 00601667, DIČ: CZ00601667

S  556 411071, DM 556 414 438 
e-mail: gbilovec@gmk.cz 
http://www.gmk.cz 
ID DS: txtfdms

Příspěvková organizace 
Moravskoslezského kraje

v -



---------- Forwarded message ———
From: Řehola
Dáte: st 28. 11. 2018 v 8:56
Subject: Objednávka InBody 120 GMK Bílovec - termín dodání 
To:

Dobrý den, paní Šlachtová,

v souladu s Vašimi objednávkami, máme pro Vás nachystán přístroj lnBodyl20 a softwary LB120 a 
Body-visionl20.

Jde tedy jen o to, vybrat vhodný termín dodání přístroje a to bych Vás chtěl požádat, zda byste 
nějaký, vám vyhovující, navrhla a to nejlépe v průběhu příštího týdne.

Pro Vaši informaci jen upřesním, že instalace přístroje a proškolení jeho obsluhy trvá cca 1 hodinu a 
třeba mít nachystaný PC nebo notebook s OS Windows, pro instalaci softwarů LB120 a BV.

Děkuji předem za Vaši odpověď a přeji pěkný den.

S pozdravem.

Ing. Vratislav Řehola

jednatel společnosti

MedSystem s.r.o.

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Servis

Hulínská 2065

767 01 Kroměříž

www.inbody.cz


